
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ DİLOVASI TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1 75 109 1509 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,49 8,28 26,42 3,13 0,95 2,89 2,20 1,03 1,94 3,69 0,56 3,55 4,39 0,25 4,33 0,00 0,00 0,00 21,81 3,88 20,84 3,12 1,64 2,72 3,47 1,45 3,11 2,94 0,66 2,78 73,24 18,70 68,58 322,340

Okul Ortalaması 20,56 14,59 16,91 1,93 1,49 1,56 1,24 1,43 0,88 2,01 0,78 1,82 3,28 0,85 3,07 0,00 0,00 0,00 7,37 4,05 6,36 1,11 2,23 0,56 1,33 1,98 0,83 0,93 1,05 0,67 39,76 28,45 32,66 210,480

KATILIMLAR

1 194 İLAYDA AYDIN 12A 35 4 34,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 29 4 28,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 92 12 89,00 396,637 431

2 220 MUHAMMED BUDAK 12A 31 6 29,50 3 2 2,50 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 23 4 22,00 5 1 4,75 6 1 5,75 4 1 3,75 82 16 78,00 359,974 587

3 99 DİLAN TAYLAN 12A 30 9 27,75 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 26 8 24,00 1 5 -0,25 2 4 1,00 2 3 1,25 74 34 65,50 318,312 752

4 494 ELİF KARADENİZ 12D 32 8 30,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 15 5 13,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 65 21 59,75 299,147 841

5 551 AYTÜL SORGUÇ 12D 35 2 34,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 13 2 12,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 62 10 59,50 298,314 846

6 484 ZEHRA MİRZAOĞLU 12C 23 14 19,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 21 5 19,75 3 3 2,25 4 1 3,75 4 1 3,75 65 26 58,50 294,981 863

7 480 12B 32 8 30,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 10 8 8,00 2 4 1,00 2 3 1,25 1 4 0,00 63 31 55,25 284,148 920

8 217 FURKAN KARATAŞ 12D 32 5 30,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 11 3 10,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 58 14 54,50 281,649 934

9 197 BUSE YILMAZ 12A 24 11 21,25 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 5 0 5,00 19 1 18,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 58 18 53,50 278,316 947

10 3 BİRGÜL YILDIRIM 12A 29 10 26,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 14 5 12,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 3 3 2,25 61 32 53,00 276,649 961

11 112 HATUN AYDIN 12A 24 7 22,25 2 1 1,75 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 15 6 13,50 3 4 2,00 2 4 1,00 3 1 2,75 59 26 52,50 274,983 969

12 105 ZEYNP SUDE TÜRKEL 12A 24 10 21,50 2 1 1,75 2 1 1,75 1 0 1,00 4 0 4,00 21 5 19,75 1 0 1,00 55 17 50,75 269,150 994

13 51 ORÇUN ÖZ 12A 23 15 19,25 2 1 1,75 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 7 0 7,00 4 2 3,50 3 3 2,25 5 0 5,00 54 23 48,25 260,817 1053

14 552 ŞEVAL KOTAN 12D 30 9 27,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 13 5 11,75 50 27 43,25 244,152 1137

15 12 ŞEYMA ÇİÇEK 12C 28 12 25,00 2 2 1,50 2 0 2,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 3 4,25 1 2 0,50 1 3 0,25 3 2 2,50 49 26 42,50 241,653 1150

16 81 EFEKAN ÇİĞDEM 12A 20 17 15,75 3 0 3,00 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 10 2 9,50 1 5 -0,25 4 1 3,75 1 0 1,00 49 26 42,50 241,653 1150

17 82 EMİR ÇOLAKLAR 12A 24 12 21,00 1 0 1,00 14 4 13,00 4 2 3,50 3 2 2,50 2 3 1,25 48 23 42,25 240,819 1157

18 555 AHMETCANŞIK 12D 27 13 23,75 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 2 4,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 48 23 42,25 240,819 1157

19 16 K EMİNE PERKİN 12A 29 11 26,25 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 5 0,75 1 6 -0,50 3 1 2,75 49 32 41,00 236,653 1175

20 6 SILA NUR ATASOY 12A 25 11 22,25 2 1 1,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 2 5,50 1 2 0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 46 23 40,25 234,153 1186

21 14 BEYZA KÜRKÇ Ü 12D 25 14 21,50 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 7 1 6,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 46 26 39,50 231,654 1196

22 45 AYLİN YETİŞ 12A 22 12 19,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 43 16 39,00 229,987 1206

23 42 YUNUS ŞANLI 12D 22 8 20,00 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 7 0 7,00 41 13 37,75 225,821 1219

24 89 TUBA YARPUZ 12B 25 12 22,00 1 1 0,75 1 0 1,00 3 0 3,00 5 0 5,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 41 16 37,00 223,321 1236

25 489 OSMAN SELÇUK 12C 22 18 17,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 8 15 4,25 2 5 0,75 2 5 0,75 3 2 2,50 50 52 37,00 223,321 1236

26 485 MERVE TURUNG 12D 26 11 23,25 1 3 0,25 1 1 0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 1 3 0,25 1 2 0,50 42 22 36,50 221,655 1245

27 46 ESMA AYDEMİR 12B 25 10 22,50 3 2 2,50 1 1 0,75 5 0 5,00 3 1 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 40 15 36,25 220,821 1252

28 102 RUKİYE ALTINIŞIK 12B 24 11 21,25 3 2 2,50 1 1 0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 2 1 1,75 1 0 1,00 40 15 36,25 220,821 1252

29 497 MUSTAFA KOR M* 12D 27 8 25,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 8 4 7,00 0 2 -0,50 40 15 36,25 220,821 1252
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ DİLOVASI TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1 75 109 1509 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,49 8,28 26,42 3,13 0,95 2,89 2,20 1,03 1,94 3,69 0,56 3,55 4,39 0,25 4,33 0,00 0,00 0,00 21,81 3,88 20,84 3,12 1,64 2,72 3,47 1,45 3,11 2,94 0,66 2,78 73,24 18,70 68,58 322,340

Okul Ortalaması 20,56 14,59 16,91 1,93 1,49 1,56 1,24 1,43 0,88 2,01 0,78 1,82 3,28 0,85 3,07 0,00 0,00 0,00 7,37 4,05 6,36 1,11 2,23 0,56 1,33 1,98 0,83 0,93 1,05 0,67 39,76 28,45 32,66 210,480

KATILIMLAR

30 493 ESRA RABİA DEMİR 12D 24 16 20,00 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 3 4,25 1 3 0,25 43 29 35,75 219,155 1267

31 49 ELİF YAŞAR 12A 21 15 17,25 3 1 2,75 5 0 5,00 7 4 6,00 2 0 2,00 3 1 2,75 41 21 35,75 219,155 1267

32 11 MUHAMMED AŞIK 12B 26 9 23,75 3 2 2,50 2 0 2,00 5 0 5,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 39 18 34,50 214,989 1284

33 488 ALİ YALVAÇ  SİÜÜ 12D 24 13 20,75 1 2 0,50 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 6 2,50 1 1 0,75 1 1 0,75 40 27 33,25 210,822 1299

34 483 YİĞİT ÖZMEN 12D 21 10 18,50 2 0 2,00 3 0 3,00 9 2 8,50 0 1 -0,25 35 13 31,75 205,823 1320

35 482 SEMANUR TAŞDEMİR 12C 18 17 13,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 0 2,00 11 4 10,00 0 6 -1,50 3 3 2,25 1 1 0,75 40 34 31,50 204,990 1322

36 94 YUS F CAN 12A 20 17 15,75 3 1 2,75 2 0 2,00 2 0 2,00 5 0 5,00 2 1 1,75 1 2 0,50 2 2 1,50 37 23 31,25 204,156 1326

37 43 FİGEN BÖLÜN 12B 23 14 19,50 3 1 2,75 1 1 0,75 5 0 5,00 5 7 3,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 38 31 30,25 200,823 1335

38 219 BİLAL KARADAŞ 12A 20 14 16,50 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 35 19 30,25 200,823 1335

39 23 BEYZA NUR ARAS 12D 22 18 17,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 10 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 38 33 29,75 199,157 1342

40 499 GÜLSENA GÜNEŞ 12D 24 16 20,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 36 27 29,25 197,490 1351

41 35 MİRAÇ BAĞATOR 12C 16 3 15,25 14 0 14,00 30 3 29,25 197,490 1351

42 107 RABİA DEMİR 12B 26 14 22,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 34 22 28,50 194,991 1357

43 498 HAZAL OĞUZ 12D 20 17 15,75 1 3 0,25 2 0 2,00 11 2 10,50 1 4 0,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 36 30 28,50 194,991 1357

44 54 ZEYNEP ÇİLEK 12B 15 14 11,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 1 1,75 35 27 28,25 194,157 1362

45 554 HATİCE TİLAVER 12D 22 15 18,25 2 2 1,50 1 2 0,50 9 5 7,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 35 29 27,75 192,491 1364

46 97 BE BURAK  BE Y 12D 19 17 14,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 33 24 27,00 189,991 1375

47 21 NESLİHAN OKKA 12C 13 20 8,00 1 1 0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 7 4 6,00 1 2 0,50 1 3 0,25 4 1 3,75 35 35 26,25 187,491 1383

48 41 SILA YILDIRIM 12C 20 11 17,25 11 8 9,00 31 19 26,25 187,491 1383

49 496 ENES DOĞANCAL 12D 21 17 16,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 8 1 7,75 1 2 0,50 1 1 0,75 33 29 25,75 185,825 1391

50 491 AYŞE YEĞEN 12D 21 18 16,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 31 21 25,75 185,825 1391

51 80 SILA DU SUN 12B 17 18 12,50 4 1 3,75 1 0 1,00 4 1 3,75 5 3 4,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 32 26 25,50 184,992 1394

52 65 CANER DAŞDEMİR 12D 21 18 16,50 4 1 3,75 6 4 5,00 31 23 25,25 184,158 1400

53 32 NUR EDA ŞIK 12A 9 6 7,50 1 0 1,00 2 0 2,00 4 0 4,00 8 3 7,25 1 1 0,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 28 12 25,00 183,325 1401

54 10 RAMAZAN DURSUN GS 12B 20 11 17,25 3 0 3,00 3 0 3,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 27 17 22,75 175,826 1415

55 490 ESMA ÇAKMAK 12D 17 15 13,25 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 1 0,75 3 5 1,75 1 2 0,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 31 36 22,00 173,326 1420

56 56 HAMRA SEZER 12C 15 14 11,50 3 1 2,75 10 9 7,75 28 24 22,00 173,326 1420

57 8 FATMANUR KILIÇ 12B 17 19 12,25 3 2 2,50 1 0 1,00 2 1 1,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 28 27 21,25 170,826 1425

58 36 RABİA POLAT 12 21 18 16,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 1 5 -0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 31 40 21,00 169,993 1426
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ DİLOVASI TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1 75 109 1509 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,49 8,28 26,42 3,13 0,95 2,89 2,20 1,03 1,94 3,69 0,56 3,55 4,39 0,25 4,33 0,00 0,00 0,00 21,81 3,88 20,84 3,12 1,64 2,72 3,47 1,45 3,11 2,94 0,66 2,78 73,24 18,70 68,58 322,340

Okul Ortalaması 20,56 14,59 16,91 1,93 1,49 1,56 1,24 1,43 0,88 2,01 0,78 1,82 3,28 0,85 3,07 0,00 0,00 0,00 7,37 4,05 6,36 1,11 2,23 0,56 1,33 1,98 0,83 0,93 1,05 0,67 39,76 28,45 32,66 210,480

KATILIMLAR

59 479 MERT ÖZMEN 12C 8 15 4,25 1 0 1,00 2 1 1,75 13 6 11,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 26 25 19,75 165,827 1434

60 59 HAVVA SEZER 12D 20 18 15,50 3 2 2,50 1 4 0,00 1 2 0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 26 30 18,50 161,661 1439

61 477 FATMA SARIBUĞA 12C 21 18 16,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 4 6 2,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 5 -1,25 28 39 18,25 160,827 1440

62 24 BARAN TUĞRA YILAN 12C 16 19 11,25 1 3 0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 2 8 0,00 0 5 -1,25 3 3 2,25 0 3 -0,75 30 47 18,25 160,827 1440

63 478 KADER KURTOĞLU 12C 14 14 10,50 1 0 1,00 1 1 0,75 6 7 4,25 1 6 -0,50 1 0 1,00 24 28 17,00 156,661 1451

64 93 HATİCE ELDEN 12B 15 23 9,25 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 24 34 15,50 151,662 1459

65 98 MERYEM DAŞDEMİR 12B 15 19 10,25 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 1 3 0,25 22 26 15,50 151,662 1459

66 87 ADALET TAŞ 12D 11 25 4,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 3 0,25 1 0 1,00 20 34 11,50 138,330 1471

67 69 TUĞRUL ÖKTEM 12B 11 25 4,75 3 0 3,00 2 2 1,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 7 -1,75 1 2 0,50 2 3 1,25 21 45 9,75 132,497 1474

68 96 ZERDA POLATLAR 12A 14 26 7,50 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 8 19 3,25 2 5 0,75 0 7 -1,75 1 5 -0,25 29 77 9,75 132,497 1474

69 53 ABDULSAMET ZORBA 12B 6 17 1,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 12 25 5,75 119,165 1484

70 212 ZEYNEP KOCABAY 12B 9 31 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 3 2,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 17 46 5,50 118,332 1485

71 214 BÜŞRA KILIÇ 12B 10 30 2,50 10 30 2,50 108,333 1489

72 216 ZEHRANAZ TOSUN 12B 9 26 2,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 0 5 -1,25 11 43 0,25 100,833 1491

73 73 AYŞENUR ZORBA 12B 7 28 0,00 1 4 0,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 13 -0,25 17 50 4,50

74 92 MUHAMMED YOL 12D 1 9 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 18 -2,50 0 5 -1,25 9 46 -2,50

75 50 ÖMER FARUK ÖZ BJK 12B 7 29 -0,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 4 -1,00 1 5 -0,25 8 44 -3,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ DİLOVASI TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1 75 109 1509 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,49 8,28 26,42 3,13 0,95 2,89 2,20 1,03 1,94 3,69 0,56 3,55 4,39 0,25 4,33 0,00 0,00 0,00 21,81 3,88 20,84 3,12 1,64 2,72 3,47 1,45 3,11 2,94 0,66 2,78 73,24 18,70 68,58 322,340

Okul Ortalaması 20,56 14,59 16,91 1,93 1,49 1,56 1,24 1,43 0,88 2,01 0,78 1,82 3,28 0,85 3,07 0,00 0,00 0,00 7,37 4,05 6,36 1,11 2,23 0,56 1,33 1,98 0,83 0,93 1,05 0,67 39,76 28,45 32,66 210,480

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ DİLOVASI TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1 75 109 1509 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,49 8,28 26,42 3,13 0,95 2,89 2,20 1,03 1,94 3,69 0,56 3,55 4,39 0,25 4,33 0,00 0,00 0,00 21,81 3,88 20,84 3,12 1,64 2,72 3,47 1,45 3,11 2,94 0,66 2,78 73,24 18,70 68,58 322,340

Okul Ortalaması 20,56 14,59 16,91 1,93 1,49 1,56 1,24 1,43 0,88 2,01 0,78 1,82 3,28 0,85 3,07 0,00 0,00 0,00 7,37 4,05 6,36 1,11 2,23 0,56 1,33 1,98 0,83 0,93 1,05 0,67 39,76 28,45 32,66 210,480

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 36 RABİA POLAT 12 21 18 16,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 1 5 -0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 31 40 21,00 169,993 1426

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ DİLOVASI TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1 75 109 1509 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,49 8,28 26,42 3,13 0,95 2,89 2,20 1,03 1,94 3,69 0,56 3,55 4,39 0,25 4,33 0,00 0,00 0,00 21,81 3,88 20,84 3,12 1,64 2,72 3,47 1,45 3,11 2,94 0,66 2,78 73,24 18,70 68,58 322,340

Okul Ortalaması 20,56 14,59 16,91 1,93 1,49 1,56 1,24 1,43 0,88 2,01 0,78 1,82 3,28 0,85 3,07 0,00 0,00 0,00 7,37 4,05 6,36 1,11 2,23 0,56 1,33 1,98 0,83 0,93 1,05 0,67 39,76 28,45 32,66 210,480

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 194 İLAYDA AYDIN 12A 35 4 34,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 29 4 28,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 92 12 89,00 396,637 431

2 220 MUHAMMED BUDAK 12A 31 6 29,50 3 2 2,50 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 23 4 22,00 5 1 4,75 6 1 5,75 4 1 3,75 82 16 78,00 359,974 587

3 99 DİLAN TAYLAN 12A 30 9 27,75 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 26 8 24,00 1 5 -0,25 2 4 1,00 2 3 1,25 74 34 65,50 318,312 752

4 197 BUSE YILMAZ 12A 24 11 21,25 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 5 0 5,00 19 1 18,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 58 18 53,50 278,316 947

5 3 BİRGÜL YILDIRIM 12A 29 10 26,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 14 5 12,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 3 3 2,25 61 32 53,00 276,649 961

6 112 HATUN AYDIN 12A 24 7 22,25 2 1 1,75 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 15 6 13,50 3 4 2,00 2 4 1,00 3 1 2,75 59 26 52,50 274,983 969

7 105 ZEYNP SUDE TÜRKEL 12A 24 10 21,50 2 1 1,75 2 1 1,75 1 0 1,00 4 0 4,00 21 5 19,75 1 0 1,00 55 17 50,75 269,150 994

8 51 ORÇUN ÖZ 12A 23 15 19,25 2 1 1,75 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 7 0 7,00 4 2 3,50 3 3 2,25 5 0 5,00 54 23 48,25 260,817 1053

9 81 EFEKAN ÇİĞDEM 12A 20 17 15,75 3 0 3,00 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 10 2 9,50 1 5 -0,25 4 1 3,75 1 0 1,00 49 26 42,50 241,653 1150

10 82 EMİR ÇOLAKLAR 12A 24 12 21,00 1 0 1,00 14 4 13,00 4 2 3,50 3 2 2,50 2 3 1,25 48 23 42,25 240,819 1157

11 16 K EMİNE PERKİN 12A 29 11 26,25 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 5 0,75 1 6 -0,50 3 1 2,75 49 32 41,00 236,653 1175

12 6 SILA NUR ATASOY 12A 25 11 22,25 2 1 1,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 2 5,50 1 2 0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 46 23 40,25 234,153 1186

13 45 AYLİN YETİŞ 12A 22 12 19,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 43 16 39,00 229,987 1206

14 49 ELİF YAŞAR 12A 21 15 17,25 3 1 2,75 5 0 5,00 7 4 6,00 2 0 2,00 3 1 2,75 41 21 35,75 219,155 1267

15 94 YUS F CAN 12A 20 17 15,75 3 1 2,75 2 0 2,00 2 0 2,00 5 0 5,00 2 1 1,75 1 2 0,50 2 2 1,50 37 23 31,25 204,156 1326

16 219 BİLAL KARADAŞ 12A 20 14 16,50 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 35 19 30,25 200,823 1335

17 32 NUR EDA ŞIK 12A 9 6 7,50 1 0 1,00 2 0 2,00 4 0 4,00 8 3 7,25 1 1 0,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 28 12 25,00 183,325 1401

18 96 ZERDA POLATLAR 12A 14 26 7,50 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 8 19 3,25 2 5 0,75 0 7 -1,75 1 5 -0,25 29 77 9,75 132,497 1474
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ DİLOVASI TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1 75 109 1509 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,49 8,28 26,42 3,13 0,95 2,89 2,20 1,03 1,94 3,69 0,56 3,55 4,39 0,25 4,33 0,00 0,00 0,00 21,81 3,88 20,84 3,12 1,64 2,72 3,47 1,45 3,11 2,94 0,66 2,78 73,24 18,70 68,58 322,340

Okul Ortalaması 20,56 14,59 16,91 1,93 1,49 1,56 1,24 1,43 0,88 2,01 0,78 1,82 3,28 0,85 3,07 0,00 0,00 0,00 7,37 4,05 6,36 1,11 2,23 0,56 1,33 1,98 0,83 0,93 1,05 0,67 39,76 28,45 32,66 210,480

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 480 12B 32 8 30,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 10 8 8,00 2 4 1,00 2 3 1,25 1 4 0,00 63 31 55,25 284,148 920

2 89 TUBA YARPUZ 12B 25 12 22,00 1 1 0,75 1 0 1,00 3 0 3,00 5 0 5,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 41 16 37,00 223,321 1236

3 46 ESMA AYDEMİR 12B 25 10 22,50 3 2 2,50 1 1 0,75 5 0 5,00 3 1 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 40 15 36,25 220,821 1252

4 102 RUKİYE ALTINIŞIK 12B 24 11 21,25 3 2 2,50 1 1 0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 2 1 1,75 1 0 1,00 40 15 36,25 220,821 1252

5 11 MUHAMMED AŞIK 12B 26 9 23,75 3 2 2,50 2 0 2,00 5 0 5,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 39 18 34,50 214,989 1284

6 43 FİGEN BÖLÜN 12B 23 14 19,50 3 1 2,75 1 1 0,75 5 0 5,00 5 7 3,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 38 31 30,25 200,823 1335

7 107 RABİA DEMİR 12B 26 14 22,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 34 22 28,50 194,991 1357

8 54 ZEYNEP ÇİLEK 12B 15 14 11,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 1 1,75 35 27 28,25 194,157 1362

9 80 SILA DU SUN 12B 17 18 12,50 4 1 3,75 1 0 1,00 4 1 3,75 5 3 4,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 32 26 25,50 184,992 1394

10 10 RAMAZAN DURSUN GS 12B 20 11 17,25 3 0 3,00 3 0 3,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 27 17 22,75 175,826 1415

11 8 FATMANUR KILIÇ 12B 17 19 12,25 3 2 2,50 1 0 1,00 2 1 1,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 28 27 21,25 170,826 1425

12 93 HATİCE ELDEN 12B 15 23 9,25 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 24 34 15,50 151,662 1459

13 98 MERYEM DAŞDEMİR 12B 15 19 10,25 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 1 3 0,25 22 26 15,50 151,662 1459

14 69 TUĞRUL ÖKTEM 12B 11 25 4,75 3 0 3,00 2 2 1,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 7 -1,75 1 2 0,50 2 3 1,25 21 45 9,75 132,497 1474

15 53 ABDULSAMET ZORBA 12B 6 17 1,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 12 25 5,75 119,165 1484

16 212 ZEYNEP KOCABAY 12B 9 31 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 3 2,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 17 46 5,50 118,332 1485

17 214 BÜŞRA KILIÇ 12B 10 30 2,50 10 30 2,50 108,333 1489

18 216 ZEHRANAZ TOSUN 12B 9 26 2,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 0 5 -1,25 11 43 0,25 100,833 1491

19 73 AYŞENUR ZORBA 12B 7 28 0,00 1 4 0,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 13 -0,25 17 50 4,50

20 50 ÖMER FARUK ÖZ BJK 12B 7 29 -0,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 4 -1,00 1 5 -0,25 8 44 -3,00
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ DİLOVASI TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1 75 109 1509 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,49 8,28 26,42 3,13 0,95 2,89 2,20 1,03 1,94 3,69 0,56 3,55 4,39 0,25 4,33 0,00 0,00 0,00 21,81 3,88 20,84 3,12 1,64 2,72 3,47 1,45 3,11 2,94 0,66 2,78 73,24 18,70 68,58 322,340

Okul Ortalaması 20,56 14,59 16,91 1,93 1,49 1,56 1,24 1,43 0,88 2,01 0,78 1,82 3,28 0,85 3,07 0,00 0,00 0,00 7,37 4,05 6,36 1,11 2,23 0,56 1,33 1,98 0,83 0,93 1,05 0,67 39,76 28,45 32,66 210,480

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 484 ZEHRA MİRZAOĞLU 12C 23 14 19,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 21 5 19,75 3 3 2,25 4 1 3,75 4 1 3,75 65 26 58,50 294,981 863

2 12 ŞEYMA ÇİÇEK 12C 28 12 25,00 2 2 1,50 2 0 2,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 3 4,25 1 2 0,50 1 3 0,25 3 2 2,50 49 26 42,50 241,653 1150

3 489 OSMAN SELÇUK 12C 22 18 17,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 8 15 4,25 2 5 0,75 2 5 0,75 3 2 2,50 50 52 37,00 223,321 1236

4 482 SEMANUR TAŞDEMİR 12C 18 17 13,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 0 2,00 11 4 10,00 0 6 -1,50 3 3 2,25 1 1 0,75 40 34 31,50 204,990 1322

5 35 MİRAÇ BAĞATOR 12C 16 3 15,25 14 0 14,00 30 3 29,25 197,490 1351

6 21 NESLİHAN OKKA 12C 13 20 8,00 1 1 0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 7 4 6,00 1 2 0,50 1 3 0,25 4 1 3,75 35 35 26,25 187,491 1383

7 41 SILA YILDIRIM 12C 20 11 17,25 11 8 9,00 31 19 26,25 187,491 1383

8 56 HAMRA SEZER 12C 15 14 11,50 3 1 2,75 10 9 7,75 28 24 22,00 173,326 1420

9 479 MERT ÖZMEN 12C 8 15 4,25 1 0 1,00 2 1 1,75 13 6 11,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 26 25 19,75 165,827 1434

10 477 FATMA SARIBUĞA 12C 21 18 16,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 4 6 2,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 5 -1,25 28 39 18,25 160,827 1440

11 24 BARAN TUĞRA YILAN 12C 16 19 11,25 1 3 0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 2 8 0,00 0 5 -1,25 3 3 2,25 0 3 -0,75 30 47 18,25 160,827 1440

12 478 KADER KURTOĞLU 12C 14 14 10,50 1 0 1,00 1 1 0,75 6 7 4,25 1 6 -0,50 1 0 1,00 24 28 17,00 156,661 1451
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ DİLOVASI TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1 75 109 1509 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,49 8,28 26,42 3,13 0,95 2,89 2,20 1,03 1,94 3,69 0,56 3,55 4,39 0,25 4,33 0,00 0,00 0,00 21,81 3,88 20,84 3,12 1,64 2,72 3,47 1,45 3,11 2,94 0,66 2,78 73,24 18,70 68,58 322,340

Okul Ortalaması 20,56 14,59 16,91 1,93 1,49 1,56 1,24 1,43 0,88 2,01 0,78 1,82 3,28 0,85 3,07 0,00 0,00 0,00 7,37 4,05 6,36 1,11 2,23 0,56 1,33 1,98 0,83 0,93 1,05 0,67 39,76 28,45 32,66 210,480

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 494 ELİF KARADENİZ 12D 32 8 30,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 15 5 13,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 65 21 59,75 299,147 841

2 551 AYTÜL SORGUÇ 12D 35 2 34,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 13 2 12,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 62 10 59,50 298,314 846

3 217 FURKAN KARATAŞ 12D 32 5 30,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 11 3 10,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 58 14 54,50 281,649 934

4 552 ŞEVAL KOTAN 12D 30 9 27,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 13 5 11,75 50 27 43,25 244,152 1137

5 555 AHMETCANŞIK 12D 27 13 23,75 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 2 4,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 48 23 42,25 240,819 1157

6 14 BEYZA KÜRKÇ Ü 12D 25 14 21,50 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 7 1 6,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 46 26 39,50 231,654 1196

7 42 YUNUS ŞANLI 12D 22 8 20,00 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 7 0 7,00 41 13 37,75 225,821 1219

8 485 MERVE TURUNG 12D 26 11 23,25 1 3 0,25 1 1 0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 1 3 0,25 1 2 0,50 42 22 36,50 221,655 1245

9 497 MUSTAFA KOR M* 12D 27 8 25,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 8 4 7,00 0 2 -0,50 40 15 36,25 220,821 1252

10 493 ESRA RABİA DEMİR 12D 24 16 20,00 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 3 4,25 1 3 0,25 43 29 35,75 219,155 1267

11 488 ALİ YALVAÇ  SİÜÜ 12D 24 13 20,75 1 2 0,50 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 6 2,50 1 1 0,75 1 1 0,75 40 27 33,25 210,822 1299

12 483 YİĞİT ÖZMEN 12D 21 10 18,50 2 0 2,00 3 0 3,00 9 2 8,50 0 1 -0,25 35 13 31,75 205,823 1320

13 23 BEYZA NUR ARAS 12D 22 18 17,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 10 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 38 33 29,75 199,157 1342

14 499 GÜLSENA GÜNEŞ 12D 24 16 20,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 36 27 29,25 197,490 1351

15 498 HAZAL OĞUZ 12D 20 17 15,75 1 3 0,25 2 0 2,00 11 2 10,50 1 4 0,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 36 30 28,50 194,991 1357

16 554 HATİCE TİLAVER 12D 22 15 18,25 2 2 1,50 1 2 0,50 9 5 7,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 35 29 27,75 192,491 1364

17 97 BE BURAK  BE Y 12D 19 17 14,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 33 24 27,00 189,991 1375

18 496 ENES DOĞANCAL 12D 21 17 16,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 8 1 7,75 1 2 0,50 1 1 0,75 33 29 25,75 185,825 1391

19 491 AYŞE YEĞEN 12D 21 18 16,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 31 21 25,75 185,825 1391

20 65 CANER DAŞDEMİR 12D 21 18 16,50 4 1 3,75 6 4 5,00 31 23 25,25 184,158 1400

21 490 ESMA ÇAKMAK 12D 17 15 13,25 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 1 0,75 3 5 1,75 1 2 0,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 31 36 22,00 173,326 1420

22 59 HAVVA SEZER 12D 20 18 15,50 3 2 2,50 1 4 0,00 1 2 0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 26 30 18,50 161,661 1439

23 87 ADALET TAŞ 12D 11 25 4,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 3 0,25 1 0 1,00 20 34 11,50 138,330 1471

24 92 MUHAMMED YOL 12D 1 9 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 18 -2,50 0 5 -1,25 9 46 -2,50



12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ DİLOVASI TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1 75 109 1509 1509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,49 8,28 26,42 3,13 0,95 2,89 2,20 1,03 1,94 3,69 0,56 3,55 4,39 0,25 4,33 0,00 0,00 0,00 21,81 3,88 20,84 3,12 1,64 2,72 3,47 1,45 3,11 2,94 0,66 2,78 73,24 18,70 68,58 322,340

Okul Ortalaması 20,56 14,59 16,91 1,93 1,49 1,56 1,24 1,43 0,88 2,01 0,78 1,82 3,28 0,85 3,07 0,00 0,00 0,00 7,37 4,05 6,36 1,11 2,23 0,56 1,33 1,98 0,83 0,93 1,05 0,67 39,76 28,45 32,66 210,480

SINIF: 12D

KATILIMLAR
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ DİLOVASI TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1 75 109 1509 1509

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 28,49 8,28 26,42 3,13 0,95 2,89 2,20 1,03 1,94 3,69 0,56 3,55 4,39 0,25 4,33 0,00 0,00 0,00 21,81 3,88 20,84 3,12 1,64 2,72 3,47 1,45 3,11 2,94 0,66 2,78 73,24 18,70 68,58 322,340

İl Ortalaması 28,49 8,28 26,42 3,13 0,95 2,89 2,20 1,03 1,94 3,69 0,56 3,55 4,39 0,25 4,33 0,00 0,00 0,00 21,81 3,88 20,84 3,12 1,64 2,72 3,47 1,45 3,11 2,94 0,66 2,78 73,24 18,70 68,58 322,340

İlçe Ortalaması 19,96 15,11 16,19 2,20 1,51 1,82 1,39 1,67 0,97 2,26 0,92 2,04 3,45 0,86 3,24 0,00 0,00 0,00 6,44 3,79 5,49 1,15 2,60 0,50 1,85 1,97 1,36 1,10 1,16 0,81 39,80 29,59 32,42 207,470

Okul Ortalaması 20,56 14,59 16,91 1,93 1,49 1,56 1,24 1,43 0,88 2,01 0,78 1,82 3,28 0,85 3,07 0,00 0,00 0,00 7,37 4,05 6,36 1,11 2,23 0,56 1,33 1,98 0,83 0,93 1,05 0,67 39,76 28,45 32,66 210,480

KATILIMLAR

1
KOCAELİ / DİLOVASI
TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ
ANADOLU LİSESİ

12A 18 23,56 11,83 20,60 2,06 0,89 1,83 1,33 1,11 1,06 2,94 0,83 2,74 4,06 0,44 3,94 12,06 3,94 11,07 2,17 2,39 1,57 2,33 2,22 1,78 1,72 1,33 1,39 52,23 24,98 45,98 253,230

2
KOCAELİ / DİLOVASI
TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ
ANADOLU LİSESİ

12D 24 22,67 13,33 19,33 1,92 1,67 1,50 1,08 1,83 0,62 2,50 0,96 2,26 2,92 0,75 2,73 6,46 3,38 5,61 0,72 2,00 0,22 0,61 1,56 0,22 0,22 0,67 0,06 39,10 26,15 32,55 213,180

3
KOCAELİ / DİLOVASI
TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ
ANADOLU LİSESİ

12C 12 17,83 14,58 14,19 1,30 1,20 1,00 0,90 1,00 0,65 2,00 0,80 1,80 2,80 0,90 2,58 9,33 6,25 7,77 0,78 2,78 0,08 1,89 3,22 1,08 1,78 1,67 1,36 38,61 32,40 30,51 196,240

4
KOCAELİ / DİLOVASI
TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ
ANADOLU LİSESİ

12B 20 16,95 18,40 12,35 2,11 1,95 1,62 1,47 1,37 1,13 0,58 0,32 0,50 3,32 1,26 3,00 2,94 3,56 2,06 0,53 2,13 0,00 0,73 1,40 0,38 0,40 0,67 0,23 29,03 31,06 21,27 176,010

5
KOCAELİ / DİLOVASI
TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ
ANADOLU LİSESİ

12 1 21,00 18,00 16,50 3,00 2,00 2,50 2,00 3,00 1,25 1,00 4,00 0,00 2,00 2,00 1,50 1,00 5,00 -0,25 1,00 0,00 1,00 0,00 3,00 -0,75 0,00 3,00 -0,75 31,00 40,00 21,00 169,990

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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12A (1) 12D (2) 12C (3) 12B (4) 12 (5)



TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ DİLOVASI TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1 75 109 1509 1509

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 28,49 8,28 26,42 3,13 0,95 2,89 2,20 1,03 1,94 3,69 0,56 3,55 4,39 0,25 4,33 0,00 0,00 0,00 21,81 3,88 20,84 3,12 1,64 2,72 3,47 1,45 3,11 2,94 0,66 2,78 73,24 18,70 68,58 322,340

İl Ortalaması 28,49 8,28 26,42 3,13 0,95 2,89 2,20 1,03 1,94 3,69 0,56 3,55 4,39 0,25 4,33 0,00 0,00 0,00 21,81 3,88 20,84 3,12 1,64 2,72 3,47 1,45 3,11 2,94 0,66 2,78 73,24 18,70 68,58 322,340

İlçe Ortalaması 19,96 15,11 16,19 2,20 1,51 1,82 1,39 1,67 0,97 2,26 0,92 2,04 3,45 0,86 3,24 0,00 0,00 0,00 6,44 3,79 5,49 1,15 2,60 0,50 1,85 1,97 1,36 1,10 1,16 0,81 39,80 29,59 32,42 207,470

Okul Ortalaması 20,56 14,59 16,91 1,93 1,49 1,56 1,24 1,43 0,88 2,01 0,78 1,82 3,28 0,85 3,07 0,00 0,00 0,00 7,37 4,05 6,36 1,11 2,23 0,56 1,33 1,98 0,83 0,93 1,05 0,67 39,76 28,45 32,66 210,480

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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12A (1) 12D (2) 12C (3) 12B (4) 12 (5)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA POLAT 36 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,993 322,340 1 58 85 1426 1426

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 1 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 16,50 16,91 26,42

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,25 0,88 1,94

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,00 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,50 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 5,25 7,32 12,71

Matematik-1 40 1 5 -0,25 -1 -0,25 6,36 20,84

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,00 0,56 2,72

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,75 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,75 0,67 2,78

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 -0,50 2,06 8,60

Toplam: 120 31 40 21,00 18 21,00 31,81 66,01

TYT Türkçe AceedEaBccCeDbCdE CbCBDeACBAEAEdEccaBeEa

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal eDAEdeEBcbaaCcd EDcd     

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDABAAAAA

TYT Matematik a c c A            c b                  

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen    A   cca    e   de

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 18 53

Türkçe 40 21 18 53

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 2 0
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 3 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 2 1 67
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 8 11 32

Tarih-1 5 3 2 60

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
Rüzgârlar 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve İslam 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 1 5 3

Matematik-1 40 1 5 3

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar 12 1 1 8
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 6 5

Fizik 7 1 0 14

Fizik Bilimine Giriş 2 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Kimya 7 0 3 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 2 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 3 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN YETİŞ 45 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,987 322,340 13 22 29 1206 1206

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 18 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 20,60 16,91 26,42

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,83 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,06 0,88 1,94

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,74 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,94 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 9,57 7,32 12,71

Matematik-1 40 5 0 5,00 13 11,07 6,36 20,84

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,57 0,56 2,72

Kimya 7 4 0 4,00 57 1,78 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,39 0,67 2,78

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 4,74 2,06 8,60

Toplam: 120 43 16 39,00 33 45,97 31,81 66,01

TYT Türkçe Aeeedb db CBDECeED   aDBACBAEcEdE ADBCEc

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CD    c   BDCAdCED B     

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDABAAAAA

TYT Matematik  C C E CA                               

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen DbB    DBC  E a     

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 12 55

Türkçe 40 22 12 55

Cümlenin Yorumlanması 2 1 0 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 2 0
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 0 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 3 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 10 2 40

Tarih-1 5 2 0 40

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 5 0 13

Matematik-1 40 5 0 13

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 12 2 0 17
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 2 30

Fizik 7 2 1 29

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Kimya 7 4 0 57

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 2 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL KARADAŞ 219 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,823 322,340 16 37 54 1335 1335

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 18 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 20,60 16,91 26,42

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,83 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,06 0,88 1,94

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,74 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,94 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,57 7,32 12,71

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 11,07 6,36 20,84

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,57 0,56 2,72

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,78 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,39 0,67 2,78

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 4,74 2,06 8,60

Toplam: 120 35 19 30,25 25 45,97 31,81 66,01

TYT Türkçe eDBBCEDab  aa C Ea  adDBeCcAEAaCdEeDBCEc

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDA cAE E BaCcECEDAB     

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDABAAAAA

TYT Matematik     D                                   

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen a           d       

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 14 50

Türkçe 40 20 14 50

Cümlenin Yorumlanması 2 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 0 0
Ses Bilgisi 3 1 1 33
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 14 3 56

Tarih-1 5 3 1 60

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 1 0 100
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 12 1 0 8
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 1 0

Fizik Bilimine Giriş 2 0 1 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİRGÜL YILDIRIM 3 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,649 322,340 5 10 11 961 961

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 18 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 20,60 16,91 26,42

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,83 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,06 0,88 1,94

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,74 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,94 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,57 7,32 12,71

Matematik-1 40 14 5 12,75 32 11,07 6,36 20,84

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,57 0,56 2,72

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 1,78 0,83 3,11

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,39 0,67 2,78

TYT Fen 20 6 13 2,75 14 4,74 2,06 8,60

Toplam: 120 61 32 53,00 44 45,97 31,81 66,01

TYT Türkçe CcABDEcCaEBaDDAbbBADbE BdAECBEAEEACBbEbA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal D CaE  c bdCBDABDAEC     

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik aeCCAADdEC aBDc  C C C A      D         

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen BabbaAcdaDdac ADAcaa

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 10 73

Türkçe 40 29 10 73

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 1 2 33
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 4 48

Tarih-1 5 3 1 60

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 2 0

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 14 5 35

Matematik-1 40 14 5 35

Temel Kavramlar 12 6 3 50
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Sayı Basamakları 3 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 1 0 33
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 13 30

Fizik 7 2 5 29

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 2 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya 7 1 5 14

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 2 0
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 3 50

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 1 0 100
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0
Ozmotik Durumlar 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE YILMAZ 197 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,316 322,340 4 9 9 947 947

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 18 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 20,60 16,91 26,42

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,83 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,06 0,88 1,94

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,74 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,94 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 9,57 7,32 12,71

Matematik-1 40 19 1 18,75 47 11,07 6,36 20,84

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,57 0,56 2,72

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,78 0,83 3,11

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,39 0,67 2,78

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 4,74 2,06 8,60

Toplam: 120 58 18 53,50 45 45,97 31,81 66,01

TYT Türkçe CeABDEeC bc DDAdDBbDbE B AcCeEA EACBaEbA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal b C   b  A C   BDAEC     

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik D CCAAD E   BDB  C b  DABBBE   C      D 

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen  d DDA   Dd B AD d e

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 11 60

Türkçe 40 24 11 60

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 1 0 33
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 0 67
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 0 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 2 32

Tarih-1 5 1 1 20

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 19 1 48

Matematik-1 40 19 1 48

Temel Kavramlar 12 9 0 75
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 2 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 4 35

Fizik 7 3 1 43

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 0 50
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN TAYLAN 99 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,312 322,340 3 3 3 752 752

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 18 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 20,60 16,91 26,42

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,83 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,06 0,88 1,94

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,74 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,94 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,57 7,32 12,71

Matematik-1 40 26 8 24,00 60 11,07 6,36 20,84

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,57 0,56 2,72

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,78 0,83 3,11

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,39 0,67 2,78

TYT Fen 20 5 12 2,00 10 4,74 2,06 8,60

Toplam: 120 74 34 65,50 55 45,97 31,81 66,01

TYT Türkçe ADBddEaBADbcDECeEDeACBDBACBAEAECEEADB bc

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDA cbEac BDCAbCEDAB     

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDABAAAAA

TYT Matematik BCdCDEACADDcba ABDCEEaCBEABB cAbD dD   D

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen baBdb aDBa ddbeaA Bc

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 9 75

Türkçe 40 30 9 75

Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Ses Bilgisi 3 3 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 1 0

TYT Sosyal 25 13 5 52

Tarih-1 5 3 1 60

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 26 8 65

Matematik-1 40 26 8 65

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar 12 11 1 92
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 3 1 1 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
OBEB-OKEK 3 1 1 33
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 1 0 33
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100

TYT Fen 20 5 12 25

Fizik 7 1 5 14

Fizik Bilimine Giriş 2 0 2 0
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 2 4 29

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 1 50
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 3 33

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Ozmotik Durumlar 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFEKAN ÇİĞDEM 81 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,653 322,340 9 15 18 1150 1150

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 18 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 20,60 16,91 26,42

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,83 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,06 0,88 1,94

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,74 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,94 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 9,57 7,32 12,71

Matematik-1 40 10 2 9,50 24 11,07 6,36 20,84

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,57 0,56 2,72

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,78 0,83 3,11

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,39 0,67 2,78

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 4,74 2,06 8,60

Toplam: 120 49 26 42,50 35 45,97 31,81 66,01

TYT Türkçe cceedEDBAbCca CbEDe CBbBeCBAaAb EEAbeCEa

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CD E  E E BaCA CEDAB     

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDABAAAAA

TYT Matematik  CcCaE   DD  B  BD   CC                 

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen De ddadDaCB E C     

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 17 50

Türkçe 40 20 17 50

Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 2 0
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 1 1 33
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 1 33
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 1 2 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 13 1 52

Tarih-1 5 3 0 60

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 1 0 100
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 10 2 25

Matematik-1 40 10 2 25

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar 12 3 1 25
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 6 30

Fizik 7 1 5 14

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 4 1 57

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 1 50
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YAŞAR 49 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,155 322,340 14 30 41 1267 1267

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 18 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 20,60 16,91 26,42

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,83 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,06 0,88 1,94

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,74 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,94 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 9,57 7,32 12,71

Matematik-1 40 7 4 6,00 15 11,07 6,36 20,84

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,57 0,56 2,72

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,78 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,39 0,67 2,78

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 4,74 2,06 8,60

Toplam: 120 41 21 35,75 30 45,97 31,81 66,01

TYT Türkçe ADBeeEDeAeaca   ED bdBDeACBAdAECEcADBdba

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal           BDC cCEDAB     

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDABAAAAA

TYT Matematik aCACbE a DD    A       c                

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen D  A   DB   dC      

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 15 53

Türkçe 40 21 15 53

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Ses Bilgisi 3 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 8 1 32

Tarih-1 5 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 7 4 18

Matematik-1 40 7 4 18

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 12 4 2 33
Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 1 25

Fizik 7 2 0 29

Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Kimya 7 3 1 43

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 0 50
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ÇOLAKLAR 82 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,819 322,340 10 17 20 1157 1157

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 18 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 20,60 16,91 26,42

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,83 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,06 0,88 1,94

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,74 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,94 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 9,57 7,32 12,71

Matematik-1 40 14 4 13,00 33 11,07 6,36 20,84

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,57 0,56 2,72

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,78 0,83 3,11

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,39 0,67 2,78

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 4,74 2,06 8,60

Toplam: 120 48 23 42,25 35 45,97 31,81 66,01

TYT Türkçe  ecBDdd DEBCaDeCbBADbE BCAECeEAE ACcacDA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal D                        

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik D CeeADAEbEBB  EAC a  DA                

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen BaCD AaBCcE a A Adab

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 12 60

Türkçe 40 24 12 60

Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 2 0
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 2 1 67
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 0 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 2 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 1 0 4

Tarih-1 5 1 0 20

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve İslam 2 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 14 4 35

Matematik-1 40 14 4 35

Temel Kavramlar 12 7 0 58
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 9 7 45

Fizik 7 4 2 57

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya 7 3 2 43

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 1 50
Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 1 0 100
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0
Ozmotik Durumlar 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATUN AYDIN 112 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,983 322,340 6 11 12 969 969

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 18 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 7 22,25 56 20,60 16,91 26,42

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,83 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,06 0,88 1,94

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,74 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,94 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,57 7,32 12,71

Matematik-1 40 15 6 13,50 34 11,07 6,36 20,84

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,57 0,56 2,72

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,78 0,83 3,11

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,39 0,67 2,78

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 4,74 2,06 8,60

Toplam: 120 59 26 52,50 44 45,97 31,81 66,01

TYT Türkçe ADBBdEDBAcCBabCAbD bdBDBACBAEAEC        

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDb  bd E BDCAaCEDAB     

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDABAAAAA

TYT Matematik aC C EAb DD  B  BD   bCBa    a  DC  Ea D

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen DecAEeaDBa edaa  ABD

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 7 60

Türkçe 40 24 7 60

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 1 2 33
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 0 0

TYT Sosyal 25 12 4 48

Tarih-1 5 2 1 40

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 1 0 100
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 15 6 38

Matematik-1 40 15 6 38

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 12 5 1 42
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
OBEB-OKEK 3 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 2 1 67
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 2 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 9 40

Fizik 7 3 4 43

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 2 4 29

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 1 50
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 1 50

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 1 0 100
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA AYDIN 194 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,637 322,340 1 1 1 431 431

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 18 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 20,60 16,91 26,42

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,83 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,06 0,88 1,94

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,74 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,94 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 9,57 7,32 12,71

Matematik-1 40 29 4 28,00 70 11,07 6,36 20,84

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,57 0,56 2,72

Kimya 7 4 0 4,00 57 1,78 0,83 3,11

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,39 0,67 2,78

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 4,74 2,06 8,60

Toplam: 120 92 12 89,00 74 45,97 31,81 66,01

TYT Türkçe d ABDEBCDEcCDDACDBADbECBCAECBEAEEACBaEDA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal aACB CbEB ECBDABDAEC     

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik bBCCAAD EC cBDBEACEC aDAB BEB DCE  aADDE

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen BE eD E CDEC  ADbB C

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 4 88

Türkçe 40 35 4 88

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 3 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 16 2 64

Tarih-1 5 3 1 60

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Rüzgârlar 1 1 0 100
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 29 4 73

Matematik-1 40 29 4 73

Temel Kavramlar 12 9 2 75
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Sayı Basamakları 3 1 1 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
OBEB-OKEK 3 1 0 33
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 2 1 67
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 2 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100

TYT Fen 20 12 2 60

Fizik 7 4 1 57

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100

Kimya 7 4 0 57

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 0 50
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 4 1 67

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 1 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
K EMİNE PERKİN 16 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,653 322,340 11 19 22 1175 1175

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 18 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 20,60 16,91 26,42

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,83 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,06 0,88 1,94

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,74 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,94 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,57 7,32 12,71

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 11,07 6,36 20,84

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,57 0,56 2,72

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 1,78 0,83 3,11

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,39 0,67 2,78

TYT Fen 20 6 12 3,00 15 4,74 2,06 8,60

Toplam: 120 49 32 41,00 34 45,97 31,81 66,01

TYT Türkçe CcABDEBaDEBCDccCDBbDbaCBCAECeEAEEACBbEbd

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal aAC  ebEBAdCBDABDbcC     

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik a aC   d            E                   

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen caCDedadaDdeadAb B C

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 11 73

Türkçe 40 29 11 73

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 3 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 2 1 40

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Rüzgârlar 1 0 1 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 0 2 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 40 2 3 5

Temel Kavramlar 12 0 2 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
OBEB-OKEK 3 1 0 33
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 12 30

Fizik 7 2 5 29

Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya 7 1 6 14

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 2 0
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 1 50

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 1 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED BUDAK 220 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,974 322,340 2 2 2 587 587

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 18 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 20,60 16,91 26,42

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,83 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,06 0,88 1,94

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,74 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,94 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,57 7,32 12,71

Matematik-1 40 23 4 22,00 55 11,07 6,36 20,84

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,57 0,56 2,72

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,78 0,83 3,11

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,39 0,67 2,78

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 4,74 2,06 8,60

Toplam: 120 82 16 78,00 65 45,97 31,81 66,01

TYT Türkçe CeABDbBCDEBCDDACDB Db  BCAECBEAEaACBacDA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal aACBd  E  dCBDABDAEC     

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik D CCAADAEbEBB    CECEa ABBBEdADC       a

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen BE DeAEBaDECBAAD BaC

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 6 78

Türkçe 40 31 6 78

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 2 1 67
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 3 52

Tarih-1 5 3 2 60

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 23 4 58

Matematik-1 40 23 4 58

Temel Kavramlar 12 8 1 67
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
OBEB-OKEK 3 2 1 67
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 1 1 33
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 15 3 75

Fizik 7 5 1 71

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 1 50
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 1 67

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR EDA ŞIK 32 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,325 322,340 17 53 79 1401 1401

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 18 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 6 7,50 19 20,60 16,91 26,42

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,83 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,06 0,88 1,94

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,74 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,94 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 0 7,00 35 9,57 7,32 12,71

Matematik-1 40 8 3 7,25 18 11,07 6,36 20,84

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,57 0,56 2,72

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,78 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,39 0,67 2,78

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 4,74 2,06 8,60

Toplam: 120 28 12 25,00 21 45,97 31,81 66,01

TYT Türkçe    BDE CD  C ce  c   aC       Ab      Dc

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal      C     C  ABD EC     

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik c CC    EC    B Ae   bD      A          

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen Bd      CDE      a d

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 6 23

Türkçe 40 9 6 23

Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 1 0
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması 2 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 3 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 0 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 0 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 0 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 0 0
Paragraf Tamamlama 2 0 0 0
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 1 1 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 7 0 28

Tarih-1 5 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Rüzgârlar 1 1 0 100
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 0 50
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 8 3 20

Matematik-1 40 8 3 20

Temel Kavramlar 12 3 2 25
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
OBEB-OKEK 3 1 0 33
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 3 20

Fizik 7 1 1 14

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 3 0 43

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 0 50
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ORÇUN ÖZ 51 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,817 322,340 8 13 15 1053 1053

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 18 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 20,60 16,91 26,42

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,83 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,06 0,88 1,94

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,74 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,94 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 9,57 7,32 12,71

Matematik-1 40 7 0 7,00 18 11,07 6,36 20,84

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,57 0,56 2,72

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,78 0,83 3,11

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,39 0,67 2,78

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 4,74 2,06 8,60

Toplam: 120 54 23 48,25 40 45,97 31,81 66,01

TYT Türkçe dDBeCEeBAcbcDd AbDCAdBDaACBAbAEaE dDBCca

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CaA  AE b BDC EbEDAB     

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDABAAAAA

TYT Matematik  C C E          BD   CC                 

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen DeBAE aDeCd dCC AABD

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 15 58

Türkçe 40 23 15 58

Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Ses Bilgisi 3 1 1 33
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 12 3 48

Tarih-1 5 2 1 40

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 7 0 18

Matematik-1 40 7 0 18

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 12 1 0 8
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 12 5 60

Fizik 7 4 2 57

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 3 3 43

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 1 50
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 0 83

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 1 0 100
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA NUR ATASOY 6 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,153 322,340 12 20 24 1186 1186

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 18 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 20,60 16,91 26,42

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,83 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,06 0,88 1,94

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,74 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,94 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,57 7,32 12,71

Matematik-1 40 6 2 5,50 14 11,07 6,36 20,84

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,57 0,56 2,72

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,78 0,83 3,11

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,39 0,67 2,78

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 4,74 2,06 8,60

Toplam: 120 46 23 40,25 34 45,97 31,81 66,01

TYT Türkçe CeABDE  DEeCDcA DBbDbEeBCAECB AcEbaBbEaA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal D Cd  Ec bdCBDABDAcC     

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik  a C   A     D  AC d  D                 

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen  E be    DdCa    B e

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 11 63

Türkçe 40 25 11 63

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 3 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 0 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 1 1 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 5 44

Tarih-1 5 2 1 40

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 6 2 15

Matematik-1 40 6 2 15

Temel Kavramlar 12 3 0 25
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 5 20

Fizik 7 1 2 14

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 2 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 1 0
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUS F CAN 94 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,156 322,340 15 36 52 1326 1326

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 18 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 20,60 16,91 26,42

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,83 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,06 0,88 1,94

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,74 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,94 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 9,57 7,32 12,71

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 11,07 6,36 20,84

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,57 0,56 2,72

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,78 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,39 0,67 2,78

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 4,74 2,06 8,60

Toplam: 120 37 23 31,25 26 45,97 31,81 66,01

TYT Türkçe CceBa BCaEdbDcAeDac ba BdAbCBEAcEACBaEDe

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal DACc   E A  B ABDAEC     

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik D aC                                    

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen aa D    CDd a       

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 17 50

Türkçe 40 20 17 50

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Ses Bilgisi 3 0 2 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 12 1 48

Tarih-1 5 3 1 60

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

Temel Kavramlar 12 1 0 8
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 4 15

Fizik 7 1 2 14

Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 1 50
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZERDA POLATLAR 96 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
132,497 322,340 18 67 99 1474 1474

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 18 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 26 7,50 19 20,60 16,91 26,42

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,83 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,06 0,88 1,94

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,74 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 3,94 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 15 0,25 1 9,57 7,32 12,71

Matematik-1 40 8 19 3,25 8 11,07 6,36 20,84

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,57 0,56 2,72

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 1,78 0,83 3,11

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,39 0,67 2,78

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 4,74 2,06 8,60

Toplam: 120 29 77 9,75 8 45,97 31,81 66,01

TYT Türkçe AeBdd*baeDeccabeEcdAadbeACBAEdEbdcAeBCda

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDdcaebdEeabdcEdcab      

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDABAAAAA

TYT Matematik aCe acdC  D a  edabc C   Adaec   bEacDbD

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen beBdaCdceadbcedadcBe

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 26 35

Türkçe 40 14 26 35

Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 3 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Ses Bilgisi 3 0 3 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 4 15 16

Tarih-1 5 2 3 40

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 0 1 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
Atmosfer Basıncı 1 1 0 100
Rüzgârlar 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve İslam 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 8 19 20

Matematik-1 40 8 19 20

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar 12 2 5 17
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 3 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
OBEB-OKEK 3 0 3 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üçgende Açılar 2 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 1 1 33
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 1 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 2 5 29

Fizik Bilimine Giriş 2 0 2 0
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 0 7 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 2 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Ozmotik Durumlar 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem 1 0 1 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 1 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNP SUDE TÜRKEL 105 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,150 322,340 7 12 13 994 994

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 18 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 20,60 16,91 26,42

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,83 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,06 0,88 1,94

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,74 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,94 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 9,57 7,32 12,71

Matematik-1 40 21 5 19,75 49 11,07 6,36 20,84

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,57 0,56 2,72

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,78 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,39 0,67 2,78

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,74 2,06 8,60

Toplam: 120 55 17 50,75 42 45,97 31,81 66,01

TYT Türkçe ddABDEBaDEBCD A cdbDdECB  ECBEAc  CBccDA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal D Cc e  BA C   BD EC     

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik cBCCAAD ECEBBD E C CECcA  BEa   a e   D 

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen B                   

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 10 60

Türkçe 40 24 10 60

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 0 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 3 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 0 0
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 2 36

Tarih-1 5 2 1 40

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Rüzgârlar 1 0 1 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 0 50
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 21 5 53

Matematik-1 40 21 5 53

Temel Kavramlar 12 7 1 58
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Sayı Basamakları 3 2 1 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
OBEB-OKEK 3 1 1 33
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 1 0 14

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 0 0
Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
480 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,148 322,340 1 7 7 920 920

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 20 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 12,35 16,91 26,42

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,62 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,13 0,88 1,94

Felsefe 5 5 0 5,00 100 0,50 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,00 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 6,25 7,32 12,71

Matematik-1 40 10 8 8,00 20 2,06 6,36 20,84

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,00 0,56 2,72

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,38 0,83 3,11

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,23 0,67 2,78

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 0,62 2,06 8,60

Toplam: 120 63 31 55,25 46 20,60 31,81 66,01

TYT Türkçe cDBBCEDBAcCcDECAEDeAbBDBACBAEAbdEEcDBCED

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CaAEcAEBcdBDCAECEDAB     

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDABAAAAA

TYT Matematik dCcCbEdC  D  BaABDb d a  A              

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen Dead CaDBa  dad Abae

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 3 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 16 4 64

Tarih-1 5 3 2 60

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
Rüzgârlar 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 10 8 25

Matematik-1 40 10 8 25

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar 12 4 3 33
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 1 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 11 25

Fizik 7 2 4 29

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 2 3 29

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 1 50
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 4 17

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 1 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULSAMET ZORBA 53 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
119,165 322,340 15 69 103 1484 1484

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 20 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 17 1,75 4 12,35 16,91 26,42

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,62 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,13 0,88 1,94

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,50 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,00 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 5 0,75 4 6,25 7,32 12,71

Matematik-1 40 3 2 2,50 6 2,06 6,36 20,84

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,00 0,56 2,72

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,38 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,67 2,78

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,62 2,06 8,60

Toplam: 120 12 25 5,75 5 20,60 31,81 66,01

TYT Türkçe    de eaaad DecC  AbcEdBd          Badbd

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal     cdE  d     dD a      

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik    C  c E  e  B                         

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen  c        E         

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 17 15

Türkçe 40 6 17 15

Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 2 0
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması 2 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 2 0
Ses Bilgisi 3 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 1 0
Paragraf Tamamlama 2 0 0 0
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 2 5 8

Tarih-1 5 0 1 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Rüzgârlar 1 0 1 0
Atmosfer Basıncı 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 3 2 8

Matematik-1 40 3 2 8

Temel Kavramlar 12 2 1 17
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 0 0
Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR ZORBA 73 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 20 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 28 0,00 0 12,35 16,91 26,42

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,62 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,13 0,88 1,94

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,50 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,00 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 6,25 7,32 12,71

Matematik-1 40 3 13 -0,25 -1 2,06 6,36 20,84

Toplam: 120 17 50 4,50 4 20,60 31,81 66,01

TYT Türkçe ddeBcdebecebccbaDcd eE Bdb  a AbabedeEaA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal acdcECE eAaa   aDAcC     

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik aBbbcceAaddddbBb                        

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 28 18

Türkçe 40 7 28 18

Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 3 0
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Ses Bilgisi 3 0 3 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0
Paragraf Tamamlama 2 0 1 0
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 1 1 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 7 9 28

Tarih-1 5 1 4 20

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Rüzgârlar 1 1 0 100
Atmosfer Basıncı 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100

Felsefe 5 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 3 13 8

Matematik-1 40 3 13 8

Temel Kavramlar 12 2 5 17
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0
Sayı Basamakları 3 0 2 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA KILIÇ 214 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
108,333 322,340 17 71 105 1489 1489

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 20 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 30 2,50 6 12,35 16,91 26,42

Toplam: 120 10 30 2,50 2 20,60 31,81 66,01

TYT Türkçe AedadEDeAcCBebCAaebebBbdcadccecddbAeadcb

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 30 25

Türkçe 40 10 30 25

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 2 0
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 1 2 33
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 0 3 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 2 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA AYDEMİR 46 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,821 322,340 3 27 37 1252 1252

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 20 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 12,35 16,91 26,42

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,62 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,13 0,88 1,94

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,50 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,00 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 6,25 7,32 12,71

Matematik-1 40 3 1 2,75 7 2,06 6,36 20,84

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,00 0,56 2,72

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,38 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,67 2,78

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 0,62 2,06 8,60

Toplam: 120 40 15 36,25 30 20,60 31,81 66,01

TYT Türkçe ADBeCEcBAcC aECAaDCbadDBACBAE c EE DBC c

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal aDAEa E  b     CEDAB     

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDABAAAAA

TYT Matematik  C aD     D                             

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen DD    aD            

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 10 63

Türkçe 40 25 10 63

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 2 1 67
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 0 33
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 0 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 9 3 36

Tarih-1 5 3 2 60

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Rüzgârlar 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 3 1 8

Matematik-1 40 3 1 8

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 12 2 0 17
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 1 15

Fizik 7 2 1 29

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 1 0 14

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR KILIÇ 8 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,826 322,340 11 57 84 1425 1425

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 20 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 19 12,25 31 12,35 16,91 26,42

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,62 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,13 0,88 1,94

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,50 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,00 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 6,25 7,32 12,71

Matematik-1 40 4 3 3,25 8 2,06 6,36 20,84

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,00 0,56 2,72

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,38 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,67 2,78

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,62 2,06 8,60

Toplam: 120 28 27 21,25 18 20,60 31,81 66,01

TYT Türkçe deABedcbaEeCDcAa  Acc eBdAECcEAEEeaBb De

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal DAaeE  E       aD E      

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik c     D EdEa    A                       

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen    e    C d         

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 19 43

Türkçe 40 17 19 43

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Ses Bilgisi 3 1 2 33
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 0 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 6 3 24

Tarih-1 5 3 2 60

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 0 50
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 4 3 10

Matematik-1 40 4 3 10

Temel Kavramlar 12 3 1 25
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0
Sayı Basamakları 3 1 1 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 1 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 0 50
Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FİGEN BÖLÜN 43 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,823 322,340 6 37 54 1335 1335

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 20 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 12,35 16,91 26,42

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,62 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,13 0,88 1,94

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,50 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,00 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 6,25 7,32 12,71

Matematik-1 40 5 7 3,25 8 2,06 6,36 20,84

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,00 0,56 2,72

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,38 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,23 0,67 2,78

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 0,62 2,06 8,60

Toplam: 120 38 31 30,25 25 20,60 31,81 66,01

TYT Türkçe CdABe dCaEBCDeACDaAD aeB dcCeEAbaACBDEDd

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal DACd  Ec       BDAEC     

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik baCCb D b E Ba   a  a                   

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen ad Dae   cd a      d

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 14 58

Türkçe 40 23 14 58

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Ses Bilgisi 3 1 1 33
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 0 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 1 33
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 9 2 36

Tarih-1 5 3 1 60

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 5 7 13

Matematik-1 40 5 7 13

Temel Kavramlar 12 1 3 8
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 8 5

Fizik 7 1 4 14

Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 0 3 0

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 1 0
Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ELDEN 93 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,662 322,340 12 64 96 1459 1459

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 20 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 23 9,25 23 12,35 16,91 26,42

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,62 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,13 0,88 1,94

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,50 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,00 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 6,25 7,32 12,71

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 2,06 6,36 20,84

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,00 0,56 2,72

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,38 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,67 2,78

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,62 2,06 8,60

Toplam: 120 24 34 15,50 13 20,60 31,81 66,01

TYT Türkçe eecddcaBdDbc  dbEbCbdcDeACBAEAbebaeDBCEa

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal ead BcEBbb     CEDeB     

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDABAAAAA

TYT Matematik a  C E                                  

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen   ad        b       

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 23 38

Türkçe 40 15 23 38

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 2 0
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 3 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Ses Bilgisi 3 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 7 7 28

Tarih-1 5 1 3 20

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
Rüzgârlar 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 12 1 0 8
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 2 0

Fizik Bilimine Giriş 2 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM DAŞDEMİR 98 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,662 322,340 12 64 96 1459 1459

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 20 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 19 10,25 26 12,35 16,91 26,42

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,62 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,13 0,88 1,94

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,50 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,00 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 6,25 7,32 12,71

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 2,06 6,36 20,84

Toplam: 120 22 26 15,50 13 20,60 31,81 66,01

TYT Türkçe cbB  EcBbed DbCd aeeCBbeACdAEebb  AaBCdD

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDb  dE c      CEDb      

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDABAAAAA

TYT Matematik c  a   C           b                    

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 19 38

Türkçe 40 15 19 38

Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 1 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Ses Bilgisi 3 2 1 67
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragraf Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 6 4 24

Tarih-1 5 2 1 40

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 12 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED AŞIK 11 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,989 322,340 5 32 43 1284 1284

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 20 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 12,35 16,91 26,42

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,62 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,13 0,88 1,94

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,50 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,00 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 6,25 7,32 12,71

Matematik-1 40 3 4 2,00 5 2,06 6,36 20,84

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,00 0,56 2,72

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,38 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,23 0,67 2,78

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,62 2,06 8,60

Toplam: 120 39 18 34,50 29 20,60 31,81 66,01

TYT Türkçe a ABDdBCaEBCDDAdDB DAECBd ECBEA  AbBaaDe

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal DAaeE  E A     BDAEC     

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik D  e b   aE      b   C                  

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen     a     d   d     

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 9 65

Türkçe 40 26 9 65

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 1 2 33
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 1 33
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 0 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 2 40

Tarih-1 5 3 2 60

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 3 4 8

Matematik-1 40 3 4 8

Temel Kavramlar 12 2 1 17
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 2 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 1 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 0 0
Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK ÖZ BJK 50 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 20 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 29 -0,25 -1 12,35 16,91 26,42

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,62 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,13 0,88 1,94

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,50 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 3,00 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 0 10 -2,50 -13 6,25 7,32 12,71

Matematik-1 40 1 5 -0,25 -1 2,06 6,36 20,84

Toplam: 120 8 44 -3,00 -3 20,60 31,81 66,01

TYT Türkçe adbeDEdbaEcbDDddbdebcbdeacbae    AadbEed

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal cda d  bc       edcb     

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik bceCdb                                  

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 29 18

Türkçe 40 7 29 18

Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 3 0
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Ses Bilgisi 3 1 2 33
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 0 10 0

Tarih-1 5 0 4 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve İslam 2 0 2 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 1 5 3

Matematik-1 40 1 5 3

Temel Kavramlar 12 0 2 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA DEMİR 107 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,991 322,340 7 42 60 1357 1357

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 20 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 12,35 16,91 26,42

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,62 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,13 0,88 1,94

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,50 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,00 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 6,25 7,32 12,71

Matematik-1 40 1 4 0,00 0 2,06 6,36 20,84

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,56 2,72

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,38 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,67 2,78

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,62 2,06 8,60

Toplam: 120 34 22 28,50 24 20,60 31,81 66,01

TYT Türkçe CcABDdBbDEBCceAdDBcDbEeBCAECeaAEdACBbbDA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal aAC  e b       BDAEC     

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik    Ce e b     a                         

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen         a           

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 14 65

Türkçe 40 26 14 65

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 2 1 67
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 7 3 28

Tarih-1 5 2 1 40

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Rüzgârlar 1 0 1 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 1 4 3

Matematik-1 40 1 4 3

Temel Kavramlar 12 0 3 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 1 0
Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN DURSUN GS 10 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,826 322,340 10 54 81 1415 1415

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 20 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 12,35 16,91 26,42

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,62 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,13 0,88 1,94

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,50 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,00 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 0 6,00 30 6,25 7,32 12,71

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 2,06 6,36 20,84

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,00 0,56 2,72

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,38 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,67 2,78

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,62 2,06 8,60

Toplam: 120 27 17 22,75 19 20,60 31,81 66,01

TYT Türkçe ADBdCEcBbcC aECA Dd adD ACBA  b  E DBCbc

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDA             ED B     

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDABAAAAA

TYT Matematik  C  c c                                 

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen a  e    a   d       

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 11 50

Türkçe 40 20 11 50

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 2 1 67
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 0 33
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 1 1 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 6 0 24

Tarih-1 5 3 0 60

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve İslam 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 12 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 4 0

Fizik 7 0 2 0

Fizik Bilimine Giriş 2 0 1 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUKİYE ALTINIŞIK 102 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,821 322,340 3 27 37 1252 1252

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 20 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 12,35 16,91 26,42

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,62 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,13 0,88 1,94

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,50 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,00 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 6,25 7,32 12,71

Matematik-1 40 4 0 4,00 10 2,06 6,36 20,84

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,00 0,56 2,72

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,38 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,67 2,78

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 0,62 2,06 8,60

Toplam: 120 40 15 36,25 30 20,60 31,81 66,01

TYT Türkçe AcBeCEcBA CcaECAaDCbadDBACBAE b EE DBC c

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal aDAEa E  b     CEDAB     

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDABAAAAA

TYT Matematik  CA D     D                             

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen DD    aD            

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 11 60

Türkçe 40 24 11 60

Cümlenin Yorumlanması 2 1 0 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 2 1 67
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 0 33
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 0 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 9 3 36

Tarih-1 5 3 2 60

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Rüzgârlar 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 4 0 10

Matematik-1 40 4 0 10

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 12 2 0 17
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 1 15

Fizik 7 2 1 29

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 1 0 14

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA DU SUN 80 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,992 322,340 9 51 76 1394 1394

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 20 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 18 12,50 31 12,35 16,91 26,42

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,62 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,13 0,88 1,94

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,50 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,00 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 6,25 7,32 12,71

Matematik-1 40 5 3 4,25 11 2,06 6,36 20,84

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,00 0,56 2,72

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,38 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,67 2,78

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,62 2,06 8,60

Toplam: 120 32 26 25,50 21 20,60 31,81 66,01

TYT Türkçe  eBedEDeA Ce   AdcecadeeACBAEeEdEaADBCbe

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDAEe E        CEDAa     

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDABAAAAA

TYT Matematik  CcCcE d D     A                        

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen e    e   C  d       

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 18 43

Türkçe 40 17 18 43

Cümlenin Yorumlanması 2 0 0 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 9 2 36

Tarih-1 5 4 1 80

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 5 3 13

Matematik-1 40 5 3 13

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar 12 3 1 25
Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 0 2 0

Fizik Bilimine Giriş 2 0 1 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 0 50
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA YARPUZ 89 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,321 322,340 2 24 34 1236 1236

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 20 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 12,35 16,91 26,42

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,62 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,13 0,88 1,94

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,50 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,00 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 6,25 7,32 12,71

Matematik-1 40 4 0 4,00 10 2,06 6,36 20,84

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,00 0,56 2,72

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,38 0,83 3,11

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,23 0,67 2,78

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,62 2,06 8,60

Toplam: 120 41 16 37,00 31 20,60 31,81 66,01

TYT Türkçe Ce eDcBCaEB DeAdD beAECBCAECBEAcEACBacbA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal e C    E    BDABDAEC     

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik   CC         D      E                   

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen    b    aDd        C

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 12 63

Türkçe 40 25 12 63

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Ses Bilgisi 3 0 2 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 1 40

Tarih-1 5 1 1 20

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 4 0 10

Matematik-1 40 4 0 10

Temel Kavramlar 12 1 0 8
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
OBEB-OKEK 3 1 0 33
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 3 10

Fizik 7 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 1 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 1 0
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞRUL ÖKTEM 69 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
132,497 322,340 14 67 99 1474 1474

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 20 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 25 4,75 12 12,35 16,91 26,42

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,62 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,13 0,88 1,94

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,50 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,00 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 6,25 7,32 12,71

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 2,06 6,36 20,84

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,00 0,56 2,72

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,38 0,83 3,11

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,23 0,67 2,78

TYT Fen 20 3 12 0,00 0 0,62 2,06 8,60

Toplam: 120 21 45 9,75 8 20,60 31,81 66,01

TYT Türkçe ddeBe ed ce DcAdbde eEeBdeEeBEAaaACeeaab

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal DAC  aEEd      aDcEa     

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik c d         e                           

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen aaeaedd  Dd a  eABcd

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 25 28

Türkçe 40 11 25 28

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Ses Bilgisi 3 0 0 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 2 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 7 5 28

Tarih-1 5 3 0 60

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Rüzgârlar 1 0 1 0
Atmosfer Basıncı 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

Temel Kavramlar 12 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 12 15

Fizik 7 0 7 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 2 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya 7 1 2 14

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 1 0
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 1 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 1 0 100
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRANAZ TOSUN 216 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
100,833 322,340 18 72 106 1491 1491

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 20 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 26 2,50 6 12,35 16,91 26,42

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,62 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,13 0,88 1,94

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,50 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 3,00 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 17 -2,25 -11 6,25 7,32 12,71

Toplam: 120 11 43 0,25 0 20,60 31,81 66,01

TYT Türkçe daAaedBC Ee DaAC db c dBaebdacdbceacbdbA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal edbdaebdBeaC acdbcae     

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 26 23

Türkçe 40 9 26 23

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 2 0
Ses Bilgisi 3 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 0 3 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 2 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 2 17 8

Tarih-1 5 0 5 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Rüzgârlar 1 0 1 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve İslam 2 0 2 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇİLEK 54 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,157 322,340 8 44 62 1362 1362

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 20 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 14 11,50 29 12,35 16,91 26,42

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,62 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,13 0,88 1,94

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,50 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,00 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 6,25 7,32 12,71

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 2,06 6,36 20,84

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,00 0,56 2,72

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,38 0,83 3,11

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,23 0,67 2,78

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 0,62 2,06 8,60

Toplam: 120 35 27 28,25 24 20,60 31,81 66,01

TYT Türkçe AcedCcDBAe eaaC Eebe  acA BAEAECEa      

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDAcBAEBECBcC  CcDAB     

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDABAAAAA

TYT Matematik                  c a                    

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen Dead  aeBCd d C Ab  

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 14 38

Türkçe 40 15 14 38

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 2 0
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 0 0
Ses Bilgisi 3 1 2 33
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 0 0

TYT Sosyal 25 15 3 60

Tarih-1 5 4 1 80

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 1 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Atmosfer Basıncı 1 1 0 100
Rüzgârlar 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 12 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 8 25

Fizik 7 1 4 14

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 2 3 29

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 2 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 1 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KOCABAY 212 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
118,332 322,340 16 70 104 1485 1485

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 20 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 12,35 16,91 26,42

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,62 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,13 0,88 1,94

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,50 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,00 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 10 2,50 13 6,25 7,32 12,71

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 2,06 6,36 20,84

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,00 0,56 2,72

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,38 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,67 2,78

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,62 2,06 8,60

Toplam: 120 17 46 5,50 5 20,60 31,81 66,01

TYT Türkçe beecebcdeaddbcdbeBbebECdeAbdaEAbaAbBbcDe

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal adeBaebEBc     abeEC     

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik  aC  c  E   B        b                  

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen a         b         

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 31 23

Türkçe 40 9 31 23

Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 3 0
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 2 0
Ses Bilgisi 3 0 3 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 5 10 20

Tarih-1 5 1 4 20

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Rüzgârlar 1 0 1 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve İslam 2 1 1 50
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 3 3 8

Matematik-1 40 3 3 8

Temel Kavramlar 12 1 2 8
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 0 0
Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN TUĞRA YILAN 24 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,827 322,340 10 61 90 1440 1440

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 12 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 19 11,25 28 14,19 16,91 26,42

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,00 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,65 0,88 1,94

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,80 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,58 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,02 7,32 12,71

Matematik-1 40 2 8 0,00 0 7,77 6,36 20,84

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,08 0,56 2,72

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,08 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,36 0,67 2,78

TYT Fen 20 3 11 0,25 1 2,53 2,06 8,60

Toplam: 120 30 47 18,25 15 28,88 31,81 66,01

TYT Türkçe bDBeCaDaebaBacddEDeACabeACBAdAb EbdD    

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal  DdceeEBaaBDb ECcDcB     

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDABAAAAA

TYT Matematik Bbcb          a            c a d      Ae

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen a  ddddcBCe dCe d c 

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 19 40

Türkçe 40 16 19 40

Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Ses Bilgisi 3 0 3 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 0 67
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 1 2 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 0 0

TYT Sosyal 25 9 9 36

Tarih-1 5 1 3 20

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 0 1 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
Rüzgârlar 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 2 8 5

Matematik-1 40 2 8 5

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar 12 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üçgende Açılar 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 1 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 11 15

Fizik 7 0 5 0

Fizik Bilimine Giriş 2 0 1 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 3 3 43

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 2 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 3 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 1 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA SARIBUĞA 477 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,827 322,340 10 61 90 1440 1440

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 12 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 14,19 16,91 26,42

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,00 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,65 0,88 1,94

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,80 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,58 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 6,02 7,32 12,71

Matematik-1 40 4 6 2,50 6 7,77 6,36 20,84

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,08 0,56 2,72

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,08 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 1,36 0,67 2,78

TYT Fen 20 0 9 -2,25 -11 2,53 2,06 8,60

Toplam: 120 28 39 18,25 15 28,88 31,81 66,01

TYT Türkçe adABb eaDEBCDDAdDeADbEdBeAECeEAcaebBacDc

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal De c  c dd     Ba E      

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik  eaCA eb     D c       e               E

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen  d        cdd cabc e

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 18 53

Türkçe 40 21 18 53

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Ses Bilgisi 3 2 0 67
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 3 6 12

Tarih-1 5 1 2 20

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve İslam 2 1 0 50
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 4 6 10

Matematik-1 40 4 6 10

Temel Kavramlar 12 1 3 8
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 1 0 33
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 9 0

Fizik 7 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 0 3 0

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 1 0
Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 5 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 1 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 1 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMRA SEZER 56 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,326 322,340 8 55 82 1420 1420

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 12 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 14 11,50 29 14,19 16,91 26,42

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,00 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,65 0,88 1,94

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,80 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,58 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 1 2,75 14 6,02 7,32 12,71

Matematik-1 40 10 9 7,75 19 7,77 6,36 20,84

Toplam: 120 28 24 22,00 18 28,88 31,81 66,01

TYT Türkçe  BdBc  CaEB ceACDe Dca Be EdB Ac ee D Dd

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal                BDAc      

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik e CC ADbEb BB ccda   bDAc             D 

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 14 38

Türkçe 40 15 14 38

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 0 33
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Ses Bilgisi 3 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 2 0
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 1 1 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 3 1 12

Tarih-1 5 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 10 9 25

Matematik-1 40 10 9 25

Temel Kavramlar 12 4 6 33
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 2 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADER KURTOĞLU 478 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,661 322,340 12 63 94 1451 1451

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 12 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 14 10,50 26 14,19 16,91 26,42

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,00 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,65 0,88 1,94

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,80 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,58 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 1 1,75 9 6,02 7,32 12,71

Matematik-1 40 6 7 4,25 11 7,77 6,36 20,84

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,08 0,56 2,72

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 1,08 0,83 3,11

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,36 0,67 2,78

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 2,53 2,06 8,60

Toplam: 120 24 28 17,00 14 28,88 31,81 66,01

TYT Türkçe aBbdeEBbDbedcaAd ecDAECB      AE  Ce  D 

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal D              dD        

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik DcaCA ebEeEedD                          

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen        dacbbBcA     

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 14 35

Türkçe 40 14 14 35

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 2 0
Ses Bilgisi 3 2 1 67
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 0 0
Paragraf Tamamlama 2 0 0 0
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 0 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 2 1 8

Tarih-1 5 1 0 20

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 6 7 15

Matematik-1 40 6 7 15

Temel Kavramlar 12 3 2 25
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0
Sayı Basamakları 3 1 1 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 6 10

Fizik 7 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 1 6 14

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 1 50
Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 0 17

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ÖZMEN 479 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,827 322,340 9 59 87 1434 1434

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 12 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 15 4,25 11 14,19 16,91 26,42

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,00 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,65 0,88 1,94

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,80 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,58 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 1 2,75 14 6,02 7,32 12,71

Matematik-1 40 13 6 11,50 29 7,77 6,36 20,84

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,08 0,56 2,72

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,08 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,36 0,67 2,78

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 2,53 2,06 8,60

Toplam: 120 26 25 19,75 16 28,88 31,81 66,01

TYT Türkçe cDeeCEcadeCBadCdED bddee                

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal           B     ED a     

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDABAAAAA

TYT Matematik  C CDEdCADc aa ABDb   bBEA              

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen       dDaCd         

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 15 20

Türkçe 40 8 15 20

Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 1 2 33
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragraf Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 0 0
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 0 0

TYT Sosyal 25 3 1 12

Tarih-1 5 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve İslam 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 13 6 33

Matematik-1 40 13 6 33

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 12 8 3 67
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 3 1 1 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 3 10

Fizik 7 0 1 0

Fizik Bilimine Giriş 2 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 2 2 29

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 1 50
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ BAĞATOR 35 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,490 322,340 5 40 57 1351 1351

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 12 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 3 15,25 38 14,19 16,91 26,42

Matematik-1 40 14 0 14,00 35 7,77 6,36 20,84

Toplam: 120 30 3 29,25 24 28,88 31,81 66,01

TYT Türkçe  e BD   DEBCDDA DBdeAECB      A         

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Matematik D CC AD E  BBD   C   CDA              D 

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 3 40

Türkçe 40 16 3 40

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 0 33
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 0 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 2 0 67
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 0 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 0 0
Paragraf Tamamlama 2 0 0 0
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 1 0 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0

TYT Matematik 40 14 0 35

Matematik-1 40 14 0 35

Temel Kavramlar 12 7 0 58
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN OKKA 21 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,491 322,340 6 47 70 1383 1383

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 12 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 20 8,00 20 14,19 16,91 26,42

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,00 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,65 0,88 1,94

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,80 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,58 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 6,02 7,32 12,71

Matematik-1 40 7 4 6,00 15 7,77 6,36 20,84

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,08 0,56 2,72

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,08 0,83 3,11

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,36 0,67 2,78

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 2,53 2,06 8,60

Toplam: 120 35 35 26,25 22 28,88 31,81 66,01

TYT Türkçe AcBBaEc bb     c DCcaBbaeCaAdebeEdADBeba

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal Ca   AE c dDCA CEDea     

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDABAAAAA

TYT Matematik eCAC  AC Dc  d e         A              

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen D   d dDed  d a AABD

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 20 33

Türkçe 40 13 20 33

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 2 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 0 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 0 0
Ses Bilgisi 3 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 1 2 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 9 5 36

Tarih-1 5 1 1 20

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 7 4 18

Matematik-1 40 7 4 18

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 12 3 2 25
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 6 30

Fizik 7 1 2 14

Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 1 3 14

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 2 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 4 1 67

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 1 0 100
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN SELÇUK 489 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,321 322,340 3 24 34 1236 1236

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 12 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 14,19 16,91 26,42

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,00 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,65 0,88 1,94

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,80 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,58 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 6,02 7,32 12,71

Matematik-1 40 8 15 4,25 11 7,77 6,36 20,84

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,08 0,56 2,72

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,08 0,83 3,11

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,36 0,67 2,78

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 2,53 2,06 8,60

Toplam: 120 50 52 37,00 31 28,88 31,81 66,01

TYT Türkçe AcBeCEeabeacaECbEDCdaBeeACBAceECEEdDBCEb

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDAdeeEBEdBcdAECEDbB     

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDABAAAAA

TYT Matematik dCAaeEAddaeedBbABcba Cdc                

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen DaadEadDeaeedCCa ABc

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 18 55

Türkçe 40 22 18 55

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Ses Bilgisi 3 2 1 67
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 13 7 52

Tarih-1 5 3 2 60

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 1 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Atmosfer Basıncı 1 1 0 100
Rüzgârlar 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 8 15 20

Matematik-1 40 8 15 20

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 12 3 7 25
Bölünebilme Kuralları 2 0 2 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 3 1 2 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
OBEB-OKEK 3 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 12 35

Fizik 7 2 5 29

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 2 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 1 0 100
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR TAŞDEMİR 482 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,990 322,340 4 35 51 1322 1322

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 12 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 14,19 16,91 26,42

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,00 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,65 0,88 1,94

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,80 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,58 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 6,02 7,32 12,71

Matematik-1 40 11 4 10,00 25 7,77 6,36 20,84

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 0,08 0,56 2,72

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,08 0,83 3,11

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,36 0,67 2,78

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 2,53 2,06 8,60

Toplam: 120 40 34 31,50 26 28,88 31,81 66,01

TYT Türkçe deABcEB DEeCDeAdbBcebde   cC EAcEACdcEDe

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal a  BEd     dBDABD        

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik  dCCAbDcE    D         AcBBE     C      

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen  deaecbd DEeBb   B e

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 17 45

Türkçe 40 18 17 45

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Ses Bilgisi 3 3 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 0 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 0 33
Paragraf Tamamlama 2 0 1 0
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 7 3 28

Tarih-1 5 2 1 40

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 1 0

Rüzgârlar 1 0 1 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 11 4 28

Matematik-1 40 11 4 28

Temel Kavramlar 12 5 3 42
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 10 20

Fizik 7 0 6 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 2 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya 7 3 3 43

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 0 50
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 1 17

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA ÇİÇEK 12 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,653 322,340 2 15 18 1150 1150

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 12 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 14,19 16,91 26,42

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,00 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,65 0,88 1,94

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,80 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,58 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 6,02 7,32 12,71

Matematik-1 40 5 3 4,25 11 7,77 6,36 20,84

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,08 0,56 2,72

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,08 0,83 3,11

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,36 0,67 2,78

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 2,53 2,06 8,60

Toplam: 120 49 26 42,50 35 28,88 31,81 66,01

TYT Türkçe ADBedEDBADCeDEaAEeCACBDBbCBAEAECEbdbBabb

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDb cAE   BDCcdCED B     

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDABAAAAA

TYT Matematik  CACbE a D   e                          

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen aD    aDaa  d eaAAB 

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 12 70

Türkçe 40 28 12 70

Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 2 1 67
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 11 4 44

Tarih-1 5 2 2 40

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 5 3 13

Matematik-1 40 5 3 13

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 12 2 1 17
Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 7 25

Fizik 7 1 2 14

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 1 3 14

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 2 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 2 50

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Ozmotik Durumlar 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 1 0 100
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA YILDIRIM 41 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,491 322,340 6 47 70 1383 1383

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 12 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 14,19 16,91 26,42

Matematik-1 40 11 8 9,00 23 7,77 6,36 20,84

Toplam: 120 31 19 26,25 22 28,88 31,81 66,01

TYT Türkçe ADeeCEcBAaCea    De CB BACBAEAceE  D eEe

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Matematik dCACeE CAD cad dBDb    c A             D

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 11 50

Türkçe 40 20 11 50

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 0 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0

TYT Matematik 40 11 8 28

Matematik-1 40 11 8 28

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 12 4 5 33
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 3 1 1 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA MİRZAOĞLU 484 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,981 322,340 1 6 6 863 863

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 12 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 14,19 16,91 26,42

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,00 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,65 0,88 1,94

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,80 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,58 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 6,02 7,32 12,71

Matematik-1 40 21 5 19,75 49 7,77 6,36 20,84

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,08 0,56 2,72

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,08 0,83 3,11

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,36 0,67 2,78

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 2,53 2,06 8,60

Toplam: 120 65 26 58,50 49 28,88 31,81 66,01

TYT Türkçe  BABDE CDEBCacedDddebaaBCAcCBEAcEA BabDA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal D C a     dCBDABD EC     

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik DdCCAADAEd aB    C dE  ABBBEB  CE e A D 

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen B eDDdbB DECe  DbBEC

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 14 58

Türkçe 40 23 14 58

Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 1 0
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 3 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 2 40

Tarih-1 5 2 1 40

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 0 50
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 21 5 53

Matematik-1 40 21 5 53

Temel Kavramlar 12 8 0 67
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Sayı Basamakları 3 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
OBEB-OKEK 3 2 0 67
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 2 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 1 1 50
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 11 5 55

Fizik 7 3 3 43

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya 7 4 1 57

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 1 0
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 4 1 67

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 1 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADALET TAŞ 87 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
138,330 322,340 23 66 98 1471 1471

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 24 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 25 4,75 12 19,33 16,91 26,42

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,50 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,62 0,88 1,94

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,26 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,73 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 7,11 7,32 12,71

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 5,61 6,36 20,84

Toplam: 120 20 34 11,50 10 32,44 31,81 66,01

TYT Türkçe AcBadEcdcbddDECcEeebad dACe accbbdcD  Ec

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal dDeEBeEBEbd d EddD a     

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDABAAAAA

TYT Matematik    C                                    

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 25 28

Türkçe 40 11 25 28

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 3 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Ses Bilgisi 3 3 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 0 2 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 0 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 9 32

Tarih-1 5 3 2 60

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Atmosfer Basıncı 1 1 0 100
Rüzgârlar 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve İslam 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 12 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMETCANŞIK 555 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,819 322,340 5 17 20 1157 1157

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 24 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 19,33 16,91 26,42

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,50 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,62 0,88 1,94

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,26 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,73 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 7,11 7,32 12,71

Matematik-1 40 5 2 4,50 11 5,61 6,36 20,84

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,22 0,56 2,72

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,22 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,06 0,67 2,78

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,50 2,06 8,60

Toplam: 120 48 23 42,25 35 32,44 31,81 66,01

TYT Türkçe ADeeCEDBAaCBDECcEDCcdcDeACBAEAEeEaeDBCca

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDA cAEdc BDCAECEDAB     

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDABAAAAA

TYT Matematik  C  D            Db     E          Db   

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen Da d d  a   d       

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 13 68

Türkçe 40 27 13 68

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 3 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 15 3 60

Tarih-1 5 3 1 60

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 5 2 13

Matematik-1 40 5 2 13

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 12 2 1 17
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100

TYT Fen 20 1 5 5

Fizik 7 1 3 14

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ YALVAÇ  SİÜÜ 488 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,822 322,340 11 33 47 1299 1299

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 24 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 19,33 16,91 26,42

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,50 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,62 0,88 1,94

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,26 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,73 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 7,11 7,32 12,71

Matematik-1 40 4 6 2,50 6 5,61 6,36 20,84

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,22 0,56 2,72

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,22 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,06 0,67 2,78

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,50 2,06 8,60

Toplam: 120 40 27 33,25 28 32,44 31,81 66,01

TYT Türkçe ddceDEdCDcBCDcA DB DAECBC ECBEAcaeCBabDc

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal abC  dEd d CBbABDAEC     

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik b aCb  dE            bDe          A     

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen  d D     Dd         

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 13 60

Türkçe 40 24 13 60

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Ses Bilgisi 3 3 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 1 33
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 6 40

Tarih-1 5 1 2 20

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Rüzgârlar 1 0 1 0
Atmosfer Basıncı 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 4 6 10

Matematik-1 40 4 6 10

Temel Kavramlar 12 1 4 8
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 1 1 14

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 0 0
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE YEĞEN 491 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,825 322,340 18 49 74 1391 1391

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 24 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 19,33 16,91 26,42

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,50 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,62 0,88 1,94

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,26 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,73 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 7,11 7,32 12,71

Matematik-1 40 3 1 2,75 7 5,61 6,36 20,84

Toplam: 120 31 21 25,75 21 32,44 31,81 66,01

TYT Türkçe ccBdCEDBADbea dAEDebdcDBACBeEAbabceeBCED

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal           BDdA CEDcB     

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDABAAAAA

TYT Matematik  C CDb                                  

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 18 53

Türkçe 40 21 18 53

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Ses Bilgisi 3 0 2 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 1 2 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 7 2 28

Tarih-1 5 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 3 1 8

Matematik-1 40 3 1 8

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 12 1 1 8
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYTÜL SORGUÇ 551 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,314 322,340 2 5 5 846 846

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 24 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 19,33 16,91 26,42

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,50 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,62 0,88 1,94

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,26 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,73 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 7,11 7,32 12,71

Matematik-1 40 13 2 12,50 31 5,61 6,36 20,84

Fizik 7 3 0 3,00 43 0,22 0,56 2,72

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,22 0,83 3,11

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,06 0,67 2,78

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 0,50 2,06 8,60

Toplam: 120 62 10 59,50 50 32,44 31,81 66,01

TYT Türkçe ADBBCEDBADC DECAED  dBbBACBAEAECEEADBCED

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal Ca  B c   BDCAdeEDAB     

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDABAAAAA

TYT Matematik  CACDE CADD    Ac d E  B A              

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen DD A        d d A   

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 2 88

Türkçe 40 35 2 88

Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 3 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 10 4 40

Tarih-1 5 2 1 40

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 1 0

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 13 2 33

Matematik-1 40 13 2 33

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 12 8 1 67
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 2 20

Fizik 7 3 0 43

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BE BURAK  BE Y 97 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,991 322,340 17 46 67 1375 1375

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 24 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 19,33 16,91 26,42

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,50 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,62 0,88 1,94

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,26 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,73 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 7,11 7,32 12,71

Matematik-1 40 4 0 4,00 10 5,61 6,36 20,84

Toplam: 120 33 24 27,00 23 32,44 31,81 66,01

TYT Türkçe Ce BcEeaDEcCDeAeDB DbbdBbAECeEAEE ba acd

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal D Cdabbd  ECBeABDdEC     

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik   CCA    C                              

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 17 48

Türkçe 40 19 17 48

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Ses Bilgisi 3 3 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 1 33
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 2 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 7 40

Tarih-1 5 2 2 40

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

Rüzgârlar 1 0 1 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 4 0 10

Matematik-1 40 4 0 10

Temel Kavramlar 12 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KÜRKÇ Ü 14 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,654 322,340 6 21 26 1196 1196

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 24 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 19,33 16,91 26,42

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,50 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,62 0,88 1,94

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,26 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,73 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 7,11 7,32 12,71

Matematik-1 40 7 1 6,75 17 5,61 6,36 20,84

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,22 0,56 2,72

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,22 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,06 0,67 2,78

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 0,50 2,06 8,60

Toplam: 120 46 26 39,50 33 32,44 31,81 66,01

TYT Türkçe CeAeDEeaDEeCcDACDB bbbdBCAECeEAEEACBebDd

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal D Cda bd AECBDABDdEC     

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik D  CA D EC       C   b                  

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen a CDed   bd        d

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 14 63

Türkçe 40 25 14 63

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Ses Bilgisi 3 3 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 12 5 48

Tarih-1 5 2 2 40

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 7 1 18

Matematik-1 40 7 1 18

Temel Kavramlar 12 3 1 25
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 6 10

Fizik 7 2 3 29

Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 0 0
Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA NUR ARAS 23 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,157 322,340 13 39 56 1342 1342

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 24 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 19,33 16,91 26,42

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,50 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,62 0,88 1,94

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,26 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,73 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 7,11 7,32 12,71

Matematik-1 40 3 10 0,50 1 5,61 6,36 20,84

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,22 0,56 2,72

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,22 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,06 0,67 2,78

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,50 2,06 8,60

Toplam: 120 38 33 29,75 25 32,44 31,81 66,01

TYT Türkçe CdcBcEeaDEBCDceCbaeDdECBeAECeEAbEACBccab

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal DA  adEE A CBbABDAEC     

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik ac*      a      AC a      a Be  ba a    

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen  a        d         

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 18 55

Türkçe 40 22 18 55

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Ses Bilgisi 3 3 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 13 3 52

Tarih-1 5 2 1 40

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Rüzgârlar 1 0 1 0
Atmosfer Basıncı 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 3 10 8

Matematik-1 40 3 10 8

Temel Kavramlar 12 1 1 8
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
OBEB-OKEK 3 1 1 33
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 0 0
Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANER DAŞDEMİR 65 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,158 322,340 20 52 78 1400 1400

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 24 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 19,33 16,91 26,42

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,50 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,62 0,88 1,94

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,26 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,73 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 7,11 7,32 12,71

Matematik-1 40 6 4 5,00 13 5,61 6,36 20,84

Toplam: 120 31 23 25,25 21 32,44 31,81 66,01

TYT Türkçe bcBdaEceceaaa dAEDaAadDeACBeEAbCEEADBCED

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal                dEDAB     

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDABAAAAA

TYT Matematik cC CDb d  Dc  EA                        

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 18 53

Türkçe 40 21 18 53

Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 3 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Ses Bilgisi 3 0 2 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 1 2 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 4 1 16

Tarih-1 5 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 6 4 15

Matematik-1 40 6 4 15

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 12 3 2 25
Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KARADENİZ 494 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,147 322,340 1 4 4 841 841

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 24 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 19,33 16,91 26,42

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,50 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 0,62 0,88 1,94

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,26 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,73 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 7,11 7,32 12,71

Matematik-1 40 15 5 13,75 34 5,61 6,36 20,84

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,22 0,56 2,72

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,22 0,83 3,11

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,06 0,67 2,78

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 0,50 2,06 8,60

Toplam: 120 65 21 59,75 50 32,44 31,81 66,01

TYT Türkçe deABDEBCDEBCDcdbDBADAEeBbAECBEAEEACBaEDA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal DACca EEBAECcDA          

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik D CCAADAEb aBD   b   bDABB  a         D 

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen B  e dE CDE aeA  c C

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 3 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 3 44

Tarih-1 5 3 2 60

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve İslam 2 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 15 5 38

Matematik-1 40 15 5 38

Temel Kavramlar 12 8 1 67
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 0 2 0
Sayı Basamakları 3 1 1 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 5 35

Fizik 7 2 2 29

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 1 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100

Kimya 7 3 2 43

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 1 50
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 1 33

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES DOĞANCAL 496 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,825 322,340 18 49 74 1391 1391

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 24 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 19,33 16,91 26,42

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,50 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,62 0,88 1,94

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,26 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,73 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 8 0,00 0 7,11 7,32 12,71

Matematik-1 40 8 1 7,75 19 5,61 6,36 20,84

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,22 0,56 2,72

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,22 0,83 3,11

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,06 0,67 2,78

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,50 2,06 8,60

Toplam: 120 33 29 25,75 21 32,44 31,81 66,01

TYT Türkçe CdABDEBCDEeCDcAdb cbeE BeAEbaEAdEeCBabab

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal e eB d  c      abedC     

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik DBCCc       BDB        A                

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen        d  E a   eB  

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 17 53

Türkçe 40 21 17 53

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 3 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 2 8 8

Tarih-1 5 1 2 20

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Rüzgârlar 1 0 1 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve İslam 2 0 2 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 8 1 20

Matematik-1 40 8 1 20

Temel Kavramlar 12 4 0 33
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 3 10

Fizik 7 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 1 0
Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 1 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ÇAKMAK 490 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,326 322,340 21 55 82 1420 1420

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 24 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 15 13,25 33 19,33 16,91 26,42

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,50 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,62 0,88 1,94

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,26 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,73 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 7,11 7,32 12,71

Matematik-1 40 3 5 1,75 4 5,61 6,36 20,84

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,22 0,56 2,72

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,22 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,06 0,67 2,78

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 0,50 2,06 8,60

Toplam: 120 31 36 22,00 18 32,44 31,81 66,01

TYT Türkçe cDad cD dcbcDECAED AadDeACBAEeaeEEd     

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CD a ebBE cDaAE   Aa     

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDABAAAAA

TYT Matematik     D AbA c  a    b   b                 

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen D  e  d aCeeE e ddde

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 15 43

Türkçe 40 17 15 43

Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 2 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 0 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Ses Bilgisi 3 3 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 0 0

TYT Sosyal 25 8 6 32

Tarih-1 5 2 1 40

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 1 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Atmosfer Basıncı 1 1 0 100
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve İslam 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 3 5 8

Matematik-1 40 3 5 8

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 12 3 2 25
Bölünebilme Kuralları 2 0 2 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 10 15

Fizik 7 1 2 14

Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 2 3 29

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 1 50
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 5 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 1 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 1 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA RABİA DEMİR 493 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,155 322,340 10 30 41 1267 1267

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 24 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 19,33 16,91 26,42

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,50 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,62 0,88 1,94

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,26 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,73 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 7,11 7,32 12,71

Matematik-1 40 5 3 4,25 11 5,61 6,36 20,84

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,22 0,56 2,72

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,22 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,06 0,67 2,78

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,50 2,06 8,60

Toplam: 120 43 29 35,75 30 32,44 31,81 66,01

TYT Türkçe CdABcEcCDEBCDcAdDdbebECBdAcCdEAbEbCBedDA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal DACdcdcEceEbBDABDAEC     

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik D CCA edE    a                          

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen ad D e              

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 16 60

Türkçe 40 24 16 60

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Ses Bilgisi 3 3 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 7 52

Tarih-1 5 3 2 60

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Rüzgârlar 1 0 1 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 5 3 13

Matematik-1 40 5 3 13

Temel Kavramlar 12 2 3 17
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 1 3 14

Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 0 0
Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN KARATAŞ 217 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,649 322,340 3 8 8 934 934

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 24 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 19,33 16,91 26,42

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,50 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,62 0,88 1,94

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,26 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,73 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 7,11 7,32 12,71

Matematik-1 40 11 3 10,25 26 5,61 6,36 20,84

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,22 0,56 2,72

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,22 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,06 0,67 2,78

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,50 2,06 8,60

Toplam: 120 58 14 54,50 45 32,44 31,81 66,01

TYT Türkçe dDBBCEDBAcCBDEC   CeddDBACBAEAECEEADBCED

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDAEc     BDCAECEDAB     

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDABAAAAA

TYT Matematik c cCDE CA D     BaCE CC                 

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen caa   aD    d       

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 5 80

Türkçe 40 32 5 80

Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 3 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 14 1 56

Tarih-1 5 4 1 80

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 11 3 28

Matematik-1 40 11 3 28

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar 12 5 0 42
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
OBEB-OKEK 3 1 0 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 5 5

Fizik 7 0 4 0

Fizik Bilimine Giriş 2 0 2 0
Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 1 1 14

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSENA GÜNEŞ 499 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,490 322,340 14 40 57 1351 1351

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 24 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 19,33 16,91 26,42

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,50 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,62 0,88 1,94

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,26 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,73 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 7,11 7,32 12,71

Matematik-1 40 5 0 5,00 13 5,61 6,36 20,84

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,22 0,56 2,72

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,22 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,06 0,67 2,78

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,50 2,06 8,60

Toplam: 120 36 27 29,25 24 32,44 31,81 66,01

TYT Türkçe ADceCEcBADdeDbCcEeCbddDBACBAEAcbEccDBCEa

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDAbaAEebdBbCda          

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDABAAAAA

TYT Matematik  C  D           BD      E               

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen    d    a   d       

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 16 60

Türkçe 40 24 16 60

Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Ses Bilgisi 3 2 1 67
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 7 8 28

Tarih-1 5 3 2 60

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 1 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
Rüzgârlar 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve İslam 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 5 0 13

Matematik-1 40 5 0 13

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 12 2 0 17
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 1 0

Fizik Bilimine Giriş 2 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE TİLAVER 554 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,491 322,340 16 45 63 1364 1364

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 24 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 19,33 16,91 26,42

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,50 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,62 0,88 1,94

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,26 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,73 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 4 2,00 10 7,11 7,32 12,71

Matematik-1 40 9 5 7,75 19 5,61 6,36 20,84

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,22 0,56 2,72

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,22 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,06 0,67 2,78

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,50 2,06 8,60

Toplam: 120 35 29 27,75 23 32,44 31,81 66,01

TYT Türkçe cDBBdcc Ae BaECcEeCcCdDeACBAEAcedE DBCEa

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CDb cb dE                

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDABAAAAA

TYT Matematik BCAaDE Cd       B d  d  EA e            

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen  c    deB   d e     

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 15 55

Türkçe 40 22 15 55

Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 0 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 0 0
Ses Bilgisi 3 2 1 67
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 3 4 12

Tarih-1 5 2 2 40

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
Atmosfer Basıncı 1 1 0 100
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve İslam 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 9 5 23

Matematik-1 40 9 5 23

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 12 4 2 33
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 5 5

Fizik 7 0 2 0

Fizik Bilimine Giriş 2 0 1 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 1 2 14

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 0 50
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA SEZER 59 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,661 322,340 22 60 89 1439 1439

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 24 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 19,33 16,91 26,42

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,50 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,62 0,88 1,94

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,26 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,73 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 7,11 7,32 12,71

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 5,61 6,36 20,84

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,22 0,56 2,72

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,22 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,06 0,67 2,78

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,50 2,06 8,60

Toplam: 120 26 30 18,50 15 32,44 31,81 66,01

TYT Türkçe CeAcDbedDEB ceAdDcdebECBbAECBEAccACBa cd

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal DACabbdEec  Bbd          

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik    C                                    

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen  d   d    d a       

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 18 50

Türkçe 40 20 18 50

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Ses Bilgisi 3 1 1 33
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 0 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 5 8 20

Tarih-1 5 3 2 60

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Rüzgârlar 1 0 1 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve İslam 2 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Temel Kavramlar 12 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 4 0

Fizik 7 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 1 0
Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL OĞUZ 498 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,991 322,340 15 42 60 1357 1357

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 24 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 19,33 16,91 26,42

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,50 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,62 0,88 1,94

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,26 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,73 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 3 2,25 11 7,11 7,32 12,71

Matematik-1 40 11 2 10,50 26 5,61 6,36 20,84

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,22 0,56 2,72

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,22 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,06 0,67 2,78

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 0,50 2,06 8,60

Toplam: 120 36 30 28,50 24 32,44 31,81 66,01

TYT Türkçe decBDd CaceCDcACDdcDcaCB AECeEecEACBa Dd

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal Dbec  E B                

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik DBCCA   EC  B   A    d A  eE            

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen  d Dcea  ed B  c   e

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 17 50

Türkçe 40 20 17 50

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 0 2 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 1 2 33
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 0 67
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 1 2 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 0 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 3 3 12

Tarih-1 5 1 3 20

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve İslam 2 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 11 2 28

Matematik-1 40 11 2 28

Temel Kavramlar 12 5 1 42
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 8 10

Fizik 7 1 4 14

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya 7 1 2 14

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 1 0 50
Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 1 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE TURUNG 485 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,655 322,340 8 26 36 1245 1245

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 24 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 19,33 16,91 26,42

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,50 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,62 0,88 1,94

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,26 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,73 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 7,11 7,32 12,71

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 5,61 6,36 20,84

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,22 0,56 2,72

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,22 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,06 0,67 2,78

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,50 2,06 8,60

Toplam: 120 42 22 36,50 30 32,44 31,81 66,01

TYT Türkçe ADBBdEDcAcCBDEC ED AbcDebCaAEAcCEE aBCEa

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal beb BAd   BDCAECEDAB     

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDABAAAAA

TYT Matematik  C a Ed                                 

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen Dea   aD a  d       

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 11 65

Türkçe 40 26 11 65

Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 3 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 12 4 48

Tarih-1 5 1 3 20

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 12 1 1 8
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 5 10

Fizik 7 1 3 14

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 1 2 14

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED YOL 92 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 24 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 9 -1,25 -3 19,33 16,91 26,42

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,50 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,62 0,88 1,94

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,26 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,73 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 7,11 7,32 12,71

Matematik-1 40 2 18 -2,50 -6 5,61 6,36 20,84

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,22 0,56 2,72

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,22 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,06 0,67 2,78

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 0,50 2,06 8,60

Toplam: 120 9 46 -2,50 -2 32,44 31,81 66,01

TYT Türkçe aaceDcaebd                              

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal DbbaaCdbecEbaDeBecEb     

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik aaCecbbcadEdcbadeace                    

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen addeb               

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 1 9 3

Türkçe 40 1 9 3

Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 2 0
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Ses Bilgisi 3 0 2 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 0 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 0 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 0 0
Paragraf Tamamlama 2 0 0 0
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 6 14 24

Tarih-1 5 1 4 20

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Rüzgârlar 1 1 0 100
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve İslam 2 1 1 50
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 2 18 5

Matematik-1 40 2 18 5

Temel Kavramlar 12 0 8 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 2 0
Sayı Basamakları 3 1 1 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 5 0

Fizik 7 0 5 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 2 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 0 0
Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KOR M* 497 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,821 322,340 9 27 37 1252 1252

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 24 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 19,33 16,91 26,42

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,50 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,62 0,88 1,94

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,26 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,73 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24 7,11 7,32 12,71

Matematik-1 40 8 4 7,00 18 5,61 6,36 20,84

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,22 0,56 2,72

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,22 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,06 0,67 2,78

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,50 2,06 8,60

Toplam: 120 40 15 36,25 30 32,44 31,81 66,01

TYT Türkçe ADBcCEDeADCaaEC bD b  De CBAEAECEEADBCEa

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal  D    b         EDAB     

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDABAAAAA

TYT Matematik  CdCDEcd  Dc   A      C E               

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

TYT Fen             da      

Cevap Anahtarı A DDBAECEDBCBAECCEAABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 8 68

Türkçe 40 27 8 68

Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Ses Bilgisi 3 2 1 67
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 0 67
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 5 1 20

Tarih-1 5 1 0 20

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve İslam 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 8 4 20

Matematik-1 40 8 4 20

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar 12 5 2 42
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 0 0

Fizik Bilimine Giriş 2 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVAL KOTAN 552 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,152 322,340 4 14 17 1137 1137

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 24 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 19,33 16,91 26,42

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,50 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,62 0,88 1,94

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,26 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,73 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 7,11 7,32 12,71

Matematik-1 40 13 5 11,75 29 5,61 6,36 20,84

Toplam: 120 50 27 43,25 36 32,44 31,81 66,01

TYT Türkçe CBABDEBCDEBCDDAdbBADbEdBCAEbBEAE AadabDA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal DbCeceadedbeeaABDbEC     

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik DBCCAdDAECdBcD E  Eb d                  

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 9 75

Türkçe 40 30 9 75

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 3 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 2 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 7 13 28

Tarih-1 5 2 3 40

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

Rüzgârlar 1 0 1 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 13 5 33

Matematik-1 40 13 5 33

Temel Kavramlar 12 5 2 42
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Sayı Basamakları 3 1 1 33
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TESTOKUL MERCAN TYT DENEME - 1

KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ÖZMEN 483 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,823 322,340 12 34 50 1320 1320

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 24 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 19,33 16,91 26,42

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,50 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,62 0,88 1,94

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,26 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,73 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 7,11 7,32 12,71

Matematik-1 40 9 2 8,50 21 5,61 6,36 20,84

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,22 0,56 2,72

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,22 0,83 3,11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,06 0,67 2,78

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,50 2,06 8,60

Toplam: 120 35 13 31,75 26 32,44 31,81 66,01

TYT Türkçe CecBDE CDEeCDDb  ccDbb BCAE  EAEEcb   DA

Cevap Anahtarı B CBABDEBCDEBCDDACDBADAECBCAECBEAEEACBDEDA

TYT Sosyal D  B           B AE      

Cevap Anahtarı B DACBECEEBAECBDABDAECAAAAA

TYT Matematik DBCC  DcE    Dc AC                      

Cevap Anahtarı B DBCCAADAECEBBDBEACECECDABBBEBADCECADADDE

TYT Fen           b         

Cevap Anahtarı B BECDDAEBCDECBAADABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 10 53

Türkçe 40 21 10 53

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
Ses Bilgisi 3 3 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragraf Tamamlama 2 1 0 50
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 5 0 20

Tarih-1 5 2 0 40

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Rüzgârlar 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve İslam 2 2 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 9 2 23

Matematik-1 40 9 2 23

Temel Kavramlar 12 5 2 42
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Sıvı Basıncı ve Özellikleri 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 0 0
Madde ve Özkütle Dayanıklılık 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 2 0 0 0
Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri 1 0 0 0
Karbonhidratlar Lipitler 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
Ozmotik Durumlar 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
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KOCAELİ / DİLOVASI / TOKİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS ŞANLI 42 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,821 322,340 7 23 30 1219 1219

Puanı Hesaplanan: 72 106 1493 1493

Katılımlar: 24 75 109 1509 1509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 19,33 16,91 26,42

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,50 1,56 2,89

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,62 0,88 1,94

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,26 1,82 3,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,73 3,07 4,33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 7,11 7,32 12,71

Matematik-1 40 7 0 7,00 18 5,61 6,36 20,84

Toplam: 120 41 13 37,75 31 32,44 31,81 66,01

TYT Türkçe ADeBCEDeADaeDEC bb b dD ACBAE E EE  BC  

Cevap Anahtarı A ADBBCEDBADCBDECAEDCACBDBACBAEAECEEADBCED

TYT Sosyal CD adAd b BDCAECEDdB     

Cevap Anahtarı A CDAEBAEBECBDCAECEDABAAAAA

TYT Matematik  CACDE C D                              

Cevap Anahtarı A BCACDEACADDBEBEABDCEECCBEABBABACDCEDEDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 8 55

Türkçe 40 22 8 55

Cümlenin Yorumlanması 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
Öznel ve Nesnel Yargılar Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Yakınma ve Hayıflanma 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık 1 0 1 0
Ses Bilgisi 3 3 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Ki'nin ve Mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Virgül (,) 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 0 33
Varsayım, Olasılık ve Tahmin 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 0 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50

TYT Sosyal 25 12 5 48

Tarih-1 5 2 2 40

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Kabileden Devlete Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 1 0
Boylardan Devlete Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Atmosfer Basıncı 1 0 1 0
Rüzgârlar 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Düşünce Felsefi Soru Oluşturma 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

A 5 0 0 0

TYT Matematik 40 7 0 18

Matematik-1 40 7 0 18

Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 12 3 0 25
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
OBEB-OKEK 3 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
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